
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR KARABAĞLAR İLKKURŞUN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI 87 100 471 5453

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,08 7 3 5,65 7 3 5,98 6 2 5,19 6 5 4,43 8 5 5,80 42 22 34,13 323,930

Okul Ortalaması 6 8 3,78 5 5 3,20 5 5 3,20 4 6 2,02 4 9 1,39 5 9 2,02 29 40 15,61 254,450

KATILIMLAR

1 112 FURKAN BİÇİCİ 7D 13 0 13,00 9 0 9,00 10 0 10,00 9 1 8,67 14 0 14,00 13 0 13,00 68 1 67,67 469,759 1 1 1 21 131
% 2,40

2 166 YUSUF KAMİL ERKAN 7D 12 3 11,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 2 9,33 9 6 7,00 59 13 54,67 401,976 2 2 3 115 1005
% 18

3 128 ECRİN BAŞKİL 7C 11 4 9,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 3 9,00 9 6 7,00 60 13 55,67 398,816 1 3 4 123 1057
% 19

4 116 TUNÇ YİĞİT ÇAKMAK 7D 11 2 10,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 3 5,00 9 5 7,33 9 5 7,33 52 18 45,99 375,012 3 4 6 159 1537
% 28

5 26 HASAN DİNKÇİ 7C 10 5 8,33 6 4 4,67 6 4 4,67 8 2 7,33 8 7 5,67 9 6 7,00 47 28 37,67 343,413 2 5 7 215 2228
% 41

6 126 ROJİN KARAASLAN 7D 11 4 9,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 5 3 4,00 7 7 4,67 48 19 41,67 342,825 4 6 8 217 2244
% 41

7 127 YUSUF ŞENLİK 7C 10 3 9,00 8 2 7,33 4 6 2,00 6 4 4,67 8 5 6,33 8 6 6,00 44 26 35,33 341,305 3 7 9 219 2282
% 42

8 27 AYŞENUR UYGAN 7C 7 6 5,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 1 7,67 6 1 5,67 8 4 6,67 44 17 38,34 334,569 4 8 11 226 2437
% 45

9 49 ENES KESER 7C 9 6 7,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 4 2 3,33 8 7 5,67 47 19 40,66 332,656 5 9 12 233 2482
% 46

10 144 NURHAYAT DEMİR 7C 11 4 9,67 9 1 8,67 9 1 8,67 5 5 3,33 7 8 4,33 5 10 1,67 46 29 36,34 326,212 6 10 13 246 2627
% 48

11 151 MEHMET YAĞCI 7C 9 4 7,67 7 3 6,00 7 3 6,00 4 6 2,00 7 7 4,67 7 7 4,67 41 30 31,01 318,439 7 11 15 259 2796
% 51

12 40 DURU BARAN 7D 9 2 8,33 4 2 3,33 8 2 7,33 6 1 5,67 4 1 3,67 6 6 4,00 37 14 32,33 316,364 5 12 16 263 2866
% 53

13 94 SALİH GÜL 7C 9 6 7,00 8 2 7,33 5 5 3,33 3 7 0,67 7 8 4,33 7 8 4,33 39 36 26,99 306,277 8 13 19 278 3095
% 57

14 58 CEYLİN BİLGİÇ 7D 9 3 8,00 7 3 6,00 7 2 6,33 7 3 6,00 5 7 2,67 5 9 2,00 40 27 31,00 303,528 6 14 20 282 3152
% 58

15 30 TAHSİN EFE ÜYÜNÜK 7D 8 6 6,00 9 1 8,67 6 3 5,00 8 2 7,33 3 5 1,33 7 8 4,33 41 25 32,66 301,924 7 15 22 285 3190
% 58

16 45 ELİF MİYASE DEMİR 7D 8 6 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 1 6 -1,00 6 3 5,00 42 18 36,00 300,661 8 16 23 287 3214
% 59

17 124 FATMA ABDULMECİT 7C 9 5 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 7 8 4,33 4 11 0,33 40 34 28,65 299,902 9 17 24 288 3232
% 59

18 60 HAFİZENUR KIZILTEPE 7C 8 7 5,67 7 3 6,00 6 4 4,67 3 7 0,67 7 8 4,33 7 8 4,33 38 37 25,67 299,560 10 18 25 291 3241
% 59

19 121 HAMİDE TOPALOĞLU 7C 8 5 6,33 7 2 6,33 5 5 3,33 7 3 6,00 6 9 3,00 6 9 3,00 39 33 27,99 296,491 11 19 27 300 3329
% 61

20 122 ZEYNEP RABİA ÖNEL 7C 4 7 1,67 7 2 6,33 7 1 6,67 7 2 6,33 7 5 5,33 6 9 3,00 38 26 29,33 295,614 12 20 28 302 3347
% 61

21 158 TUANA KORUCU 7D 8 5 6,33 6 3 5,00 6 4 4,67 5 3 4,00 4 8 1,33 7 6 5,00 36 29 26,33 291,514 9 21 29 309 3435
% 63

22 14 ALİ IŞIK 7D 6 3 5,00 4 1 3,67 6 2 5,33 5 1 4,67 4 2 3,33 4 1 3,67 29 10 25,67 290,876 10 22 30 310 3458
% 63

23 19 ASLAN ŞE *O 7C 9 5 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 5 7 2,67 2 8 -0,67 38 28 28,66 290,206 13 23 31 313 3473
% 64

24 48 EMİNENUR DENİZ 7C 9 6 7,00 6 4 4,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 9 2,00 35 34 23,66 289,085 14 24 32 316 3501
% 64

25 106 OKAN ÖNEL 7B 8 3 7,00 7 2 6,33 4 3 3,00 5 3 4,00 2 4 0,67 6 6 4,00 32 21 25,00 285,402 1 25 34 323 3589
% 66

26 109 ROLYENE HORO 7C 9 2 8,33 5 4 3,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 3 12 -1,00 9 6 7,00 34 36 22,00 284,572 15 26 35 327 3610
% 66

27 153 RUMEYSA GÖK 7C 8 5 6,33 5 4 3,67 6 3 5,00 4 6 2,00 6 6 4,00 4 9 1,00 33 33 22,00 283,279 16 27 36 328 3638
% 67

28 162 ALİ TAHA KARCI  7 6 5,00 8 2 7,33 8 2 7,33 3 7 0,67 5 10 1,67 6 9 3,00 37 36 25,00 281,957 1 28 38 332 3663
% 67

29 87 KAYRA SALMAN 7D 9 6 7,00 3 7 0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 6 9 3,00 4 6 2,00 33 37 20,67 280,533 11 29 39 334 3690
% 68

30 222 MERT KÖKLÜ 7D 8 5 6,33 7 3 6,00 4 5 2,33 5 3 4,00 2 8 -0,67 7 6 5,00 33 30 22,99 276,365 12 30 41 343 3792
% 70

31 157 SEMİH TALHA ŞENER 7C 7 5 5,33 5 3 4,00 4 5 2,33 4 5 2,33 5 7 2,67 4 5 2,33 29 30 18,99 272,065 17 31 42 351 3887
% 71

32 83 ÖMER YETKİN 7B 8 2 7,33 7 2 6,33 6 4 4,67 2 7 -0,33 2 11 -1,67 7 7 4,67 32 33 21,00 270,819 2 32 44 356 3910
% 72

33 52 ESLEM NİDA GENÇ 7C 6 9 3,00 7 3 6,00 6 4 4,67 3 7 0,67 4 11 0,33 8 7 5,67 34 41 20,34 267,747 18 33 45 359 3986
% 73
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR KARABAĞLAR İLKKURŞUN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI 87 100 471 5453

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,08 7 3 5,65 7 3 5,98 6 2 5,19 6 5 4,43 8 5 5,80 42 22 34,13 323,930

Okul Ortalaması 6 8 3,78 5 5 3,20 5 5 3,20 4 6 2,02 4 9 1,39 5 9 2,02 29 40 15,61 254,450

KATILIMLAR

34 0 MELİSA AKSOY  8 7 5,67 7 3 6,00 6 4 4,67 1 5 -0,67 4 8 1,33 5 9 2,00 31 36 19,00 267,385 2 34 46 361 3993
% 73

35 183 TİMUR ŞEVİK 7C 6 9 3,00 5 5 3,33 5 5 3,33 0 10 -3,33 4 11 0,33 10 5 8,33 30 45 14,99 263,885 19 35 47 366 4080
% 75

36 97 ELİF ECRİN AYDENİZ 7C 9 6 7,00 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 11 0,33 2 12 -2,00 35 39 21,99 262,421 20 36 48 368 4119
% 76

37 119 ARDA URUN 7D 5 8 2,33 7 3 6,00 1 6 -1,00 3 4 1,67 5 6 3,00 5 4 3,67 26 31 15,67 261,693 13 37 49 371 4137
% 76

38 488 GUFRAN * A 7A 4 11 0,33 3 7 0,67 6 4 4,67 5 4 3,67 6 8 3,33 7 8 4,33 31 42 17,00 261,030 1 38 50 372 4148
% 76

39 91 OĞUZH N AVCI 7D 8 7 5,67 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 32 43 17,68 257,589 14 39 51 377 4220
% 77

40 156 ZEYNEP TEKİN 7D 6 6 4,00 5 3 4,00 4 3 3,00 3 5 1,33 4 7 1,67 4 8 1,33 26 32 15,33 254,047 15 40 52 382 4284
% 79

41 149 HANİF RAŞİT 7A 4 11 0,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 9 6 7,00 26 49 9,66 251,548 2 41 53 385 4339
% 80

42 6 AHMED NASRİ 7B 5 10 1,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 8 4,33 6 9 3,00 24 51 7,00 244,981 3 42 55 390 4471
% 82

43 25 AYŞE ORAN 7D 7 7 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 7 3 6,00 2 7 -0,33 1 3 0,00 26 31 15,68 244,179 16 43 56 391 4494
% 82

44 168 YÜKSEL ÖZGÜN 7D 7 8 4,33 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 28 47 12,33 241,555 17 44 57 396 4553
% 83

45 129 YUNUSEMRE ÇALIŞKAN7A 9 6 7,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 25 50 8,33 239,789 3 45 58 399 4582
% 84

46 36 BÜŞRA AKGÜN 7D 2 11 -1,67 4 4 2,67 6 3 5,00 6 2 5,33 5 7 2,67 4 9 1,00 27 36 15,00 239,686 18 46 59 401 4585
% 84

47 172 SIDRA CEMO 7B 8 6 6,00 4 6 2,00 9 1 8,67 3 7 0,67 4 11 0,33 1 14 -3,67 29 45 14,00 238,406 4 47 60 402 4602
% 84

48 86 MUHAMMET YAŞAR 7D 6 9 3,00 7 3 6,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 11 0,33 4 11 0,33 28 47 12,33 236,904 19 48 61 403 4623
% 85

49 66 HAZAL ÇULHA 7D 7 7 4,67 4 5 2,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 0 8 -2,67 5 3 4,00 23 36 10,99 236,056 20 49 62 404 4642
% 85

50 0 FATMA     ALHAJTEMRO7A 5 10 1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 10 -0,33 7 8 4,33 25 48 9,00 233,317 4 50 63 408 4695
% 86

51 13400 ÜMRAN ALTUNDAĞ 7C 5 10 1,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 6 7 3,67 3 12 -1,00 24 49 7,68 233,315 21 51 64 409 4696
% 86

52 382 ÜNAL ÖNCEL 7D 5 6 3,00 1 5 -0,67 5 4 3,67 5 4 3,67 4 7 1,67 2 10 -1,33 22 36 10,01 232,224 21 52 65 411 4716
% 86

53 0 HAMZAKULMUŞ  3 8 0,33 5 2 4,33 3 4 1,67 1 5 -0,67 1 5 -0,67 6 4 4,67 19 28 9,66 231,131 3 53 66 412 4741
% 87

54 154 S    A B  A HM IREY 7B 5 10 1,67 0 10 -3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 7 8 4,33 2 13 -2,33 23 52 5,68 228,012 5 54 67 417 4808
% 88

55 42 ALİCEMAL  *LMAN 7A 8 7 5,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 1 14 -3,67 5 10 1,67 25 50 8,33 222,119 5 55 68 421 4923
% 90

56 28 HÜDA ABDULKADİR 7A 4 11 0,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 9 3,00 4 11 0,33 21 54 2,99 220,799 6 56 69 423 4949
% 91

57 57 FATMA ABDULKADİR 7A 5 10 1,67 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 11 0,33 5 10 1,67 22 53 4,34 219,941 7 57 70 425 4962
% 91

58 140 ŞÜMEYYE TURABİŞİ 7A 2 6 0,00 0 6 -2,00 1 5 -0,67 3 3 2,00 3 5 1,33 5 7 2,67 14 32 3,33 218,843 8 58 71 427 4979
% 91

59 145 EFE TANIR 7A 6 9 3,00 4 6 2,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 2 13 -2,33 5 10 1,67 24 51 7,01 218,465 9 59 72 428 4988
% 91

60 84000 MUH MMED KANDEMİR7A 7 8 4,33 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 25 50 8,34 217,705 10 60 73 429 5002
% 92

61 475 GAZİ ARSLAN 7B 4 6 2,00 4 3 3,00 1 7 -1,33 4 5 2,33 1 10 -2,33 14 31 3,67 217,262 6 61 74 430 5009
% 92

62 19500 EYÜP TABAN 7B 2 13 -2,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 10 1,67 6 9 3,00 21 54 3,00 213,893 7 62 75 432 5060
% 93

63 64 MEHMET EMİN AKDAĞ 7B 4 10 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 9 3,00 2 13 -2,33 20 54 2,01 212,849 8 63 76 434 5074
% 93

64 135 KEREM CARASUN 7A 6 9 3,00 3 7 0,67 5 4 3,67 2 8 -0,67 2 12 -2,00 4 11 0,33 22 51 5,00 211,818 11 64 77 436 5090
% 93

65 136 MEHMET ÇINAR KAYTAK7B 4 11 0,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 21 54 2,99 210,071 9 65 78 438 5124
% 94

66 24 AYHAN BAKIM 7A 4 11 0,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 10 0,67 4 11 0,33 20 54 2,00 209,581 12 66 79 439 5126
% 94
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR KARABAĞLAR İLKKURŞUN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI 87 100 471 5453

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,08 7 3 5,65 7 3 5,98 6 2 5,19 6 5 4,43 8 5 5,80 42 22 34,13 323,930

Okul Ortalaması 6 8 3,78 5 5 3,20 5 5 3,20 4 6 2,02 4 9 1,39 5 9 2,02 29 40 15,61 254,450

KATILIMLAR

67 142 MAHMUD ALAHME D 7B 6 9 3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 21 54 3,01 209,320 10 67 80 440 5132
% 94

68 29 BARA ŞEYHİBRAHİM 7B 2 13 -2,33 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 5 10 1,67 22 53 4,33 208,623 11 68 81 442 5148
% 94

69 3 ABDURAHMAN ALİ 7A 4 11 0,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 5 10 1,67 2 13 -2,33 21 54 3,00 207,691 13 69 82 444 5158
% 95

70 163 YAĞMUR ÇULLA 7B 4 11 0,33 3 6 1,00 4 6 2,00 5 4 3,67 1 7 -1,33 2 7 -0,33 19 41 5,34 205,239 12 70 83 446 5197
% 95

71 138 MUSTAFA TOPALOĞLU7B 4 11 0,33 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 21 54 3,00 202,772 13 71 84 448 5225
% 96

72 90 ÖMER HALİL 7A 4 11 0,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 11 -0,67 4 11 0,33 20 54 1,99 202,705 14 72 85 449 5226
% 96

73 85 MUHAMMED TEMRO 7B 6 9 3,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 0 15 -5,00 20 55 1,67 200,400 14 73 86 451 5251
% 96

74 171 ZUKE EŞELİM 7A 2 13 -2,33 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 21 54 3,01 199,583 15 74 87 452 5259
% 96

75 225 EMINE MECLUCE 7B 5 10 1,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 3 8 0,33 17 54 -1,00 199,048 15 75 88 454 5267
% 97

76 47 ELİE ZAZA 7A 2 12 -2,00 2 7 -0,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 11 -0,67 6 9 3,00 17 55 -1,33 196,860 16 76 89 457 5291
% 97

77 56 FATİHÖÖĞÜRTAY 7A 7 8 4,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 14 -3,67 3 12 -1,00 19 56 0,32 195,979 17 77 90 458 5302
% 97

78 0 OSMAN OSMAN 7C 5 10 1,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 18 57 -0,99 192,624 22 78 91 460 5336
% 98

79 35 BÜNYAMİN ÖZKUL 7A 6 9 3,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 13 -3,33 3 12 -1,00 17 57 -2,00 188,297 18 79 92 462 5366
% 98

80 446 FATMA BUVAFL 7B 2 13 -2,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 6 9 3,00 3 12 -1,00 13 62 -7,66 187,448 16 80 93 463 5370
% 98

81 1 ABDULVAHAP   BAKIR 7A 5 10 1,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 0 15 -5,00 5 10 1,67 18 57 -0,99 186,035 19 81 94 464 5374
% 99

82 114 ÜMEYYE ŞAMATAN 7B 4 9 1,00 1 8 -1,67 4 6 2,00 3 5 1,33 2 13 -2,33 1 12 -3,00 15 53 -2,67 179,449 17 82 95 465 5398
% 99

83 74 ZEYNEP HUSSO 7B 1 14 -3,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 14 61 -6,34 173,320 18 83 96 467 5418
% 99

84 165 YUSUFEFE KAHRAMAN7B 3 12 -1,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 0 15 -5,00 5 9 2,00 15 59 -4,66 171,865 19 84 97 468 5421
% 99

85 65 M HMETCAN SERPEN 7A 2 13 -2,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 15 60 -4,99 170,853 20 85 98 469 5425
% 99

86 62 HASAN ARSLAN 7B 5 9 2,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 2 13 -2,33 1 14 -3,67 12 62 -8,67 168,411 20 86 99 470 5430
% 100

87 143 MAPAM AHMED 7B 3 12 -1,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 2 13 -2,33 14 61 -6,33 168,252 21 87 100 471 5431
% 100
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  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR KARABAĞLAR İLKKURŞUN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI 87 100 471 5453

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,08 7 3 5,65 7 3 5,98 6 2 5,19 6 5 4,43 8 5 5,80 42 22 34,13 323,930

Okul Ortalaması 6 8 3,78 5 5 3,20 5 5 3,20 4 6 2,02 4 9 1,39 5 9 2,02 29 40 15,61 254,450

SINIF:  

KATILIMLAR

1 162 ALİ TAHA KARCI  7 6 5,00 8 2 7,33 8 2 7,33 3 7 0,67 5 10 1,67 6 9 3,00 37 36 25,00 281,957 1 28 38 332 3663
% 67

2 0 MELİSA AKSOY  8 7 5,67 7 3 6,00 6 4 4,67 1 5 -0,67 4 8 1,33 5 9 2,00 31 36 19,00 267,385 2 34 46 361 3993
% 73

3 0 HAMZAKULMUŞ  3 8 0,33 5 2 4,33 3 4 1,67 1 5 -0,67 1 5 -0,67 6 4 4,67 19 28 9,66 231,131 3 53 66 412 4741
% 87
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7A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR KARABAĞLAR İLKKURŞUN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI 87 100 471 5453

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,08 7 3 5,65 7 3 5,98 6 2 5,19 6 5 4,43 8 5 5,80 42 22 34,13 323,930

Okul Ortalaması 6 8 3,78 5 5 3,20 5 5 3,20 4 6 2,02 4 9 1,39 5 9 2,02 29 40 15,61 254,450

SINIF: 7A

KATILIMLAR

1 488 GUFRAN * A 7A 4 11 0,33 3 7 0,67 6 4 4,67 5 4 3,67 6 8 3,33 7 8 4,33 31 42 17,00 261,030 1 38 50 372 4148
% 76

2 149 HANİF RAŞİT 7A 4 11 0,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 9 6 7,00 26 49 9,66 251,548 2 41 53 385 4339
% 80

3 129 YUNUSEMRE ÇALIŞKAN7A 9 6 7,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 25 50 8,33 239,789 3 45 58 399 4582
% 84

4 0 FATMA     ALHAJTEMRO7A 5 10 1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 10 -0,33 7 8 4,33 25 48 9,00 233,317 4 50 63 408 4695
% 86

5 42 ALİCEMAL  *LMAN 7A 8 7 5,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 1 14 -3,67 5 10 1,67 25 50 8,33 222,119 5 55 68 421 4923
% 90

6 28 HÜDA ABDULKADİR 7A 4 11 0,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 9 3,00 4 11 0,33 21 54 2,99 220,799 6 56 69 423 4949
% 91

7 57 FATMA ABDULKADİR 7A 5 10 1,67 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 11 0,33 5 10 1,67 22 53 4,34 219,941 7 57 70 425 4962
% 91

8 140 ŞÜMEYYE TURABİŞİ 7A 2 6 0,00 0 6 -2,00 1 5 -0,67 3 3 2,00 3 5 1,33 5 7 2,67 14 32 3,33 218,843 8 58 71 427 4979
% 91

9 145 EFE TANIR 7A 6 9 3,00 4 6 2,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 2 13 -2,33 5 10 1,67 24 51 7,01 218,465 9 59 72 428 4988
% 91

10 84000 MUH MMED KANDEMİR7A 7 8 4,33 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 25 50 8,34 217,705 10 60 73 429 5002
% 92

11 135 KEREM CARASUN 7A 6 9 3,00 3 7 0,67 5 4 3,67 2 8 -0,67 2 12 -2,00 4 11 0,33 22 51 5,00 211,818 11 64 77 436 5090
% 93

12 24 AYHAN BAKIM 7A 4 11 0,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 10 0,67 4 11 0,33 20 54 2,00 209,581 12 66 79 439 5126
% 94

13 3 ABDURAHMAN ALİ 7A 4 11 0,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 5 10 1,67 2 13 -2,33 21 54 3,00 207,691 13 69 82 444 5158
% 95

14 90 ÖMER HALİL 7A 4 11 0,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 11 -0,67 4 11 0,33 20 54 1,99 202,705 14 72 85 449 5226
% 96

15 171 ZUKE EŞELİM 7A 2 13 -2,33 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 21 54 3,01 199,583 15 74 87 452 5259
% 96

16 47 ELİE ZAZA 7A 2 12 -2,00 2 7 -0,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 11 -0,67 6 9 3,00 17 55 -1,33 196,860 16 76 89 457 5291
% 97

17 56 FATİHÖÖĞÜRTAY 7A 7 8 4,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 14 -3,67 3 12 -1,00 19 56 0,32 195,979 17 77 90 458 5302
% 97

18 35 BÜNYAMİN ÖZKUL 7A 6 9 3,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 13 -3,33 3 12 -1,00 17 57 -2,00 188,297 18 79 92 462 5366
% 98

19 1 ABDULVAHAP   BAKIR 7A 5 10 1,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 0 15 -5,00 5 10 1,67 18 57 -0,99 186,035 19 81 94 464 5374
% 99

20 65 M HMETCAN SERPEN 7A 2 13 -2,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 15 60 -4,99 170,853 20 85 98 469 5425
% 99
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7B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR KARABAĞLAR İLKKURŞUN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI 87 100 471 5453

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,08 7 3 5,65 7 3 5,98 6 2 5,19 6 5 4,43 8 5 5,80 42 22 34,13 323,930

Okul Ortalaması 6 8 3,78 5 5 3,20 5 5 3,20 4 6 2,02 4 9 1,39 5 9 2,02 29 40 15,61 254,450

SINIF: 7B

KATILIMLAR

1 106 OKAN ÖNEL 7B 8 3 7,00 7 2 6,33 4 3 3,00 5 3 4,00 2 4 0,67 6 6 4,00 32 21 25,00 285,402 1 25 34 323 3589
% 66

2 83 ÖMER YETKİN 7B 8 2 7,33 7 2 6,33 6 4 4,67 2 7 -0,33 2 11 -1,67 7 7 4,67 32 33 21,00 270,819 2 32 44 356 3910
% 72

3 6 AHMED NASRİ 7B 5 10 1,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 8 4,33 6 9 3,00 24 51 7,00 244,981 3 42 55 390 4471
% 82

4 172 SIDRA CEMO 7B 8 6 6,00 4 6 2,00 9 1 8,67 3 7 0,67 4 11 0,33 1 14 -3,67 29 45 14,00 238,406 4 47 60 402 4602
% 84

5 154 S    A B  A HM IREY 7B 5 10 1,67 0 10 -3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 7 8 4,33 2 13 -2,33 23 52 5,68 228,012 5 54 67 417 4808
% 88

6 475 GAZİ ARSLAN 7B 4 6 2,00 4 3 3,00 1 7 -1,33 4 5 2,33 1 10 -2,33 14 31 3,67 217,262 6 61 74 430 5009
% 92

7 19500 EYÜP TABAN 7B 2 13 -2,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 10 1,67 6 9 3,00 21 54 3,00 213,893 7 62 75 432 5060
% 93

8 64 MEHMET EMİN AKDAĞ 7B 4 10 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 9 3,00 2 13 -2,33 20 54 2,01 212,849 8 63 76 434 5074
% 93

9 136 MEHMET ÇINAR KAYTAK7B 4 11 0,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 21 54 2,99 210,071 9 65 78 438 5124
% 94

10 142 MAHMUD ALAHME D 7B 6 9 3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 21 54 3,01 209,320 10 67 80 440 5132
% 94

11 29 BARA ŞEYHİBRAHİM 7B 2 13 -2,33 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 5 10 1,67 22 53 4,33 208,623 11 68 81 442 5148
% 94

12 163 YAĞMUR ÇULLA 7B 4 11 0,33 3 6 1,00 4 6 2,00 5 4 3,67 1 7 -1,33 2 7 -0,33 19 41 5,34 205,239 12 70 83 446 5197
% 95

13 138 MUSTAFA TOPALOĞLU7B 4 11 0,33 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 21 54 3,00 202,772 13 71 84 448 5225
% 96

14 85 MUHAMMED TEMRO 7B 6 9 3,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 0 15 -5,00 20 55 1,67 200,400 14 73 86 451 5251
% 96

15 225 EMINE MECLUCE 7B 5 10 1,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 3 8 0,33 17 54 -1,00 199,048 15 75 88 454 5267
% 97

16 446 FATMA BUVAFL 7B 2 13 -2,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 6 9 3,00 3 12 -1,00 13 62 -7,66 187,448 16 80 93 463 5370
% 98

17 114 ÜMEYYE ŞAMATAN 7B 4 9 1,00 1 8 -1,67 4 6 2,00 3 5 1,33 2 13 -2,33 1 12 -3,00 15 53 -2,67 179,449 17 82 95 465 5398
% 99

18 74 ZEYNEP HUSSO 7B 1 14 -3,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 14 61 -6,34 173,320 18 83 96 467 5418
% 99

19 165 YUSUFEFE KAHRAMAN7B 3 12 -1,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 0 15 -5,00 5 9 2,00 15 59 -4,66 171,865 19 84 97 468 5421
% 99

20 62 HASAN ARSLAN 7B 5 9 2,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 2 13 -2,33 1 14 -3,67 12 62 -8,67 168,411 20 86 99 470 5430
% 100

21 143 MAPAM AHMED 7B 3 12 -1,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 2 13 -2,33 14 61 -6,33 168,252 21 87 100 471 5431
% 100
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7C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR KARABAĞLAR İLKKURŞUN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI 87 100 471 5453

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,08 7 3 5,65 7 3 5,98 6 2 5,19 6 5 4,43 8 5 5,80 42 22 34,13 323,930

Okul Ortalaması 6 8 3,78 5 5 3,20 5 5 3,20 4 6 2,02 4 9 1,39 5 9 2,02 29 40 15,61 254,450

SINIF: 7C

KATILIMLAR

1 128 ECRİN BAŞKİL 7C 11 4 9,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 3 9,00 9 6 7,00 60 13 55,67 398,816 1 3 4 123 1057
% 19

2 26 HASAN DİNKÇİ 7C 10 5 8,33 6 4 4,67 6 4 4,67 8 2 7,33 8 7 5,67 9 6 7,00 47 28 37,67 343,413 2 5 7 215 2228
% 41

3 127 YUSUF ŞENLİK 7C 10 3 9,00 8 2 7,33 4 6 2,00 6 4 4,67 8 5 6,33 8 6 6,00 44 26 35,33 341,305 3 7 9 219 2282
% 42

4 27 AYŞENUR UYGAN 7C 7 6 5,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 1 7,67 6 1 5,67 8 4 6,67 44 17 38,34 334,569 4 8 11 226 2437
% 45

5 49 ENES KESER 7C 9 6 7,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 4 2 3,33 8 7 5,67 47 19 40,66 332,656 5 9 12 233 2482
% 46

6 144 NURHAYAT DEMİR 7C 11 4 9,67 9 1 8,67 9 1 8,67 5 5 3,33 7 8 4,33 5 10 1,67 46 29 36,34 326,212 6 10 13 246 2627
% 48

7 151 MEHMET YAĞCI 7C 9 4 7,67 7 3 6,00 7 3 6,00 4 6 2,00 7 7 4,67 7 7 4,67 41 30 31,01 318,439 7 11 15 259 2796
% 51

8 94 SALİH GÜL 7C 9 6 7,00 8 2 7,33 5 5 3,33 3 7 0,67 7 8 4,33 7 8 4,33 39 36 26,99 306,277 8 13 19 278 3095
% 57

9 124 FATMA ABDULMECİT 7C 9 5 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 7 8 4,33 4 11 0,33 40 34 28,65 299,902 9 17 24 288 3232
% 59

10 60 HAFİZENUR KIZILTEPE 7C 8 7 5,67 7 3 6,00 6 4 4,67 3 7 0,67 7 8 4,33 7 8 4,33 38 37 25,67 299,560 10 18 25 291 3241
% 59

11 121 HAMİDE TOPALOĞLU 7C 8 5 6,33 7 2 6,33 5 5 3,33 7 3 6,00 6 9 3,00 6 9 3,00 39 33 27,99 296,491 11 19 27 300 3329
% 61

12 122 ZEYNEP RABİA ÖNEL 7C 4 7 1,67 7 2 6,33 7 1 6,67 7 2 6,33 7 5 5,33 6 9 3,00 38 26 29,33 295,614 12 20 28 302 3347
% 61

13 19 ASLAN ŞE *O 7C 9 5 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 5 7 2,67 2 8 -0,67 38 28 28,66 290,206 13 23 31 313 3473
% 64

14 48 EMİNENUR DENİZ 7C 9 6 7,00 6 4 4,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 9 2,00 35 34 23,66 289,085 14 24 32 316 3501
% 64

15 109 ROLYENE HORO 7C 9 2 8,33 5 4 3,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 3 12 -1,00 9 6 7,00 34 36 22,00 284,572 15 26 35 327 3610
% 66

16 153 RUMEYSA GÖK 7C 8 5 6,33 5 4 3,67 6 3 5,00 4 6 2,00 6 6 4,00 4 9 1,00 33 33 22,00 283,279 16 27 36 328 3638
% 67

17 157 SEMİH TALHA ŞENER 7C 7 5 5,33 5 3 4,00 4 5 2,33 4 5 2,33 5 7 2,67 4 5 2,33 29 30 18,99 272,065 17 31 42 351 3887
% 71

18 52 ESLEM NİDA GENÇ 7C 6 9 3,00 7 3 6,00 6 4 4,67 3 7 0,67 4 11 0,33 8 7 5,67 34 41 20,34 267,747 18 33 45 359 3986
% 73

19 183 TİMUR ŞEVİK 7C 6 9 3,00 5 5 3,33 5 5 3,33 0 10 -3,33 4 11 0,33 10 5 8,33 30 45 14,99 263,885 19 35 47 366 4080
% 75

20 97 ELİF ECRİN AYDENİZ 7C 9 6 7,00 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 11 0,33 2 12 -2,00 35 39 21,99 262,421 20 36 48 368 4119
% 76

21 13400 ÜMRAN ALTUNDAĞ 7C 5 10 1,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 6 7 3,67 3 12 -1,00 24 49 7,68 233,315 21 51 64 409 4696
% 86

22 0 OSMAN OSMAN 7C 5 10 1,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 18 57 -0,99 192,624 22 78 91 460 5336
% 98
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7D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR KARABAĞLAR İLKKURŞUN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI 87 100 471 5453

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,08 7 3 5,65 7 3 5,98 6 2 5,19 6 5 4,43 8 5 5,80 42 22 34,13 323,930

Okul Ortalaması 6 8 3,78 5 5 3,20 5 5 3,20 4 6 2,02 4 9 1,39 5 9 2,02 29 40 15,61 254,450

SINIF: 7D

KATILIMLAR

1 112 FURKAN BİÇİCİ 7D 13 0 13,00 9 0 9,00 10 0 10,00 9 1 8,67 14 0 14,00 13 0 13,00 68 1 67,67 469,759 1 1 1 21 131
% 2,40

2 166 YUSUF KAMİL ERKAN 7D 12 3 11,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 2 9,33 9 6 7,00 59 13 54,67 401,976 2 2 3 115 1005
% 18

3 116 TUNÇ YİĞİT ÇAKMAK 7D 11 2 10,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 3 5,00 9 5 7,33 9 5 7,33 52 18 45,99 375,012 3 4 6 159 1537
% 28

4 126 ROJİN KARAASLAN 7D 11 4 9,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 5 3 4,00 7 7 4,67 48 19 41,67 342,825 4 6 8 217 2244
% 41

5 40 DURU BARAN 7D 9 2 8,33 4 2 3,33 8 2 7,33 6 1 5,67 4 1 3,67 6 6 4,00 37 14 32,33 316,364 5 12 16 263 2866
% 53

6 58 CEYLİN BİLGİÇ 7D 9 3 8,00 7 3 6,00 7 2 6,33 7 3 6,00 5 7 2,67 5 9 2,00 40 27 31,00 303,528 6 14 20 282 3152
% 58

7 30 TAHSİN EFE ÜYÜNÜK 7D 8 6 6,00 9 1 8,67 6 3 5,00 8 2 7,33 3 5 1,33 7 8 4,33 41 25 32,66 301,924 7 15 22 285 3190
% 58

8 45 ELİF MİYASE DEMİR 7D 8 6 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 1 6 -1,00 6 3 5,00 42 18 36,00 300,661 8 16 23 287 3214
% 59

9 158 TUANA KORUCU 7D 8 5 6,33 6 3 5,00 6 4 4,67 5 3 4,00 4 8 1,33 7 6 5,00 36 29 26,33 291,514 9 21 29 309 3435
% 63

10 14 ALİ IŞIK 7D 6 3 5,00 4 1 3,67 6 2 5,33 5 1 4,67 4 2 3,33 4 1 3,67 29 10 25,67 290,876 10 22 30 310 3458
% 63

11 87 KAYRA SALMAN 7D 9 6 7,00 3 7 0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 6 9 3,00 4 6 2,00 33 37 20,67 280,533 11 29 39 334 3690
% 68

12 222 MERT KÖKLÜ 7D 8 5 6,33 7 3 6,00 4 5 2,33 5 3 4,00 2 8 -0,67 7 6 5,00 33 30 22,99 276,365 12 30 41 343 3792
% 70

13 119 ARDA URUN 7D 5 8 2,33 7 3 6,00 1 6 -1,00 3 4 1,67 5 6 3,00 5 4 3,67 26 31 15,67 261,693 13 37 49 371 4137
% 76

14 91 OĞUZH N AVCI 7D 8 7 5,67 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 32 43 17,68 257,589 14 39 51 377 4220
% 77

15 156 ZEYNEP TEKİN 7D 6 6 4,00 5 3 4,00 4 3 3,00 3 5 1,33 4 7 1,67 4 8 1,33 26 32 15,33 254,047 15 40 52 382 4284
% 79

16 25 AYŞE ORAN 7D 7 7 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 7 3 6,00 2 7 -0,33 1 3 0,00 26 31 15,68 244,179 16 43 56 391 4494
% 82

17 168 YÜKSEL ÖZGÜN 7D 7 8 4,33 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 28 47 12,33 241,555 17 44 57 396 4553
% 83

18 36 BÜŞRA AKGÜN 7D 2 11 -1,67 4 4 2,67 6 3 5,00 6 2 5,33 5 7 2,67 4 9 1,00 27 36 15,00 239,686 18 46 59 401 4585
% 84

19 86 MUHAMMET YAŞAR 7D 6 9 3,00 7 3 6,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 11 0,33 4 11 0,33 28 47 12,33 236,904 19 48 61 403 4623
% 85

20 66 HAZAL ÇULHA 7D 7 7 4,67 4 5 2,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 0 8 -2,67 5 3 4,00 23 36 10,99 236,056 20 49 62 404 4642
% 85

21 382 ÜNAL ÖNCEL 7D 5 6 3,00 1 5 -0,67 5 4 3,67 5 4 3,67 4 7 1,67 2 10 -1,33 22 36 10,01 232,224 21 52 65 411 4716
% 86
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7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

281,957 67,17
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

   -  162
ALİ TAHA KARCI 75 37 36 2 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3663.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 28 38 332 3663 % 67,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 6 2 5,00 % 33

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız a DBaC AaADcAdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız BcBBcCDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız aBBCBACcCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız acdACbCaaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız bacbdaBDCBcAbdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız abAbDcBabAbBdCd

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

231,131 86,94
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

   -  0
HAMZAKULMUŞ 75 19 28 28 9 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4741.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 53 66 412 4741 % 86,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 8 4 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız c Da C bcbbBca 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız   BaACb CA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız  aBd AdaC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 5 4 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız  cdAb a c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 5 9 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız c B b  c  cb   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 4 5 4,67 % 31

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız   b Dad CAAdCC 

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

267,385 73,23
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

   -  0
MELİSA AKSOY 75 31 36 8 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3993.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 34 46 361 3993 % 73,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız BDDBbdccdADBAdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız BcBBbCDDCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız DBBadAbaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 5 4 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız acA b b a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 8 3 1,33 % 9

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız  Bac aBDacBc bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 9 1 2,00 % 13

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız CCAbaacabcABda 

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

186,035 98,55
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  1
ABDULVAHAP   BAKIR 75 18 57 0 -1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5374.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 81 94 464 5374 % 98,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız caDBCbcdabDBdac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız acBdcCbbdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız bcaCdbaadb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız DccAbcbCaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 0 15 0 -5,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız bcdddcacdadbadb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız dbbcbDadbAdBCCd

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

207,691 94,59
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  3
ABDURAHMAN ALİ 75 21 54 0 3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5158.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 69 82 444 5158 % 94,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız cbDaCbDAdcacdbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız BccaddDcCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız bdBdabdcab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız DacbaDCCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız aBcbADcbbaBcadA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız abcdbccaabddCaB

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

222,119 90,28
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  42
ALİCEMAL  *LMAN 75 25 50 0 8 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4923.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 55 68 421 4923 % 90,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız caDBCCabcADabCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız abBadCacbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız cBBb*ACadb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız bcAcaDCaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 14 0 -3,67 % 0

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız cBcdcbdcbcacbdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız adAbbccdaAbdCCB

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

209,581 94,00
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  24
AYHAN BAKIM 75 20 54 1 2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5126.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 66 79 439 5126 % 94,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız bdcAacDcdCacbbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız bbACDBcABd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız cdbdCdbaca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız dcbabcdcCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 10 1 0,67 % 4

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız BdbbAaBdbccBbb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız dadcbbbBaCdAdCd

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

188,297 98,40
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  35
BÜNYAMİN ÖZKUL 75 17 57 1 -2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5366.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 79 92 462 5366 % 98,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız AddcabDBAbbAdCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız aaACcadABd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız cbccbaDaca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız dcaadbCDda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 13 1 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız ccbacbBabdca*d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız BddcbccabdAbabC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

218,465 91,47
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  145
EFE TANIR 75 24 51 0 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4988.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 59 72 428 4988 % 91,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız acDBbCaAdAbBcad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız adBcdCaDbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız aBBCdcCaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız acbdacCbda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız aBcdbacDbacbdac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız bdAcaDcbbAcdCCa

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

196,860 97,03
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  47
ELİE ZAZA 75 17 55 3 -1 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5291.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 76 89 457 5291 % 97,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 2 12 1 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız daaccaDcda Abdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız cCddbdB dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız ddaabCDBdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız aacabAdaab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 11 1 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız ad ddaBdbAccDac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız BCdAbDbaCaccdCb

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

195,979 97,23
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  56
FATİHÖÖĞÜRTAY 75 19 56 0 0 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5302.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 77 90 458 5302 % 97,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız ABadacDBcCbACdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız cabCDBdcBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız cCbdbbDacd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız cabdAcbaab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 14 0 -3,67 % 0

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız cbabccBcdcacbac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız cbbAcbacbdbAdCb

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

233,317 86,10
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  0
FATMA     ALHAJTEMRO 75 25 48 2 9 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4695.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 50 63 408 4695 % 86,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız bcdABcDabaDcbaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız aCddbBcABd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız caacaCDabd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız BcDacAdbbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 10 2 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız acdCbbBc Acac d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız BdCbAbcBCdAAddb

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

219,941 91,00
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  57
FATMA ABDULKADİR 75 22 53 0 4 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4962.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 57 70 425 4962 % 91,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız dBBABccdAdbbadc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız bdAdDBabcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız cdDBCaaacB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız dbacAdbcad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız adadcbcBAdccDCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız cbdAbDcadCbAdCb

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

261,030 76,07
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  488
GUFRAN * A 75 31 42 2 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4148.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 38 50 372 4148 % 76,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız caBABcaBdacdbac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız cdcdDcBbaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız bCaBCCDdAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız B caAcCDCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 8 1 3,33 % 22

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız  bCbADcBAccdbCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız BCbAAaDBabdbcdC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

251,548 79,57
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  149
HANİF RAŞİT 75 26 49 0 9 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4339.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 41 53 385 4339 % 79,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız AadABDbacdaddbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız bCddaadAac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız bCDabaacbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız BabcbdCadC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız dbaCbDBBcAcBbba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız BdacADbaCCAdBCC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

220,799 90,76
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  28
HÜDA ABDULKADİR 75 21 54 0 3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4949.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 56 69 423 4949 % 90,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız dcbcaCDdabadbCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız BcaBdCDabc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız bdaCcbdadc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız bcAdbcaacD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız cBabdcaDCBdAbCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız aCbdcaBdCcAddac

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

211,818 93,34
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  135
KEREM CARASUN 75 22 51 2 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5090.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 64 77 436 5090 % 93,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız bdaABDcdAabACbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız cdbdDBdbdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız AdDaaCDcA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız abcadAabCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 12 1 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız dbadbadabbaBbC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız ddbAbccBCadcdCd

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

170,853 99,49
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  65
M HMETCAN SERPEN 75 15 60 0 -5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5425.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 85 98 469 5425 % 99,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız baBbcccdcaccbbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız abcCDBdcab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız AbadbdadAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız aDaac*bDba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız dbbabbBadAaaabd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız dCaAdacaCbbcaaa

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

217,705 91,73
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  84000
MUH MMED KANDEMİR 75 25 50 0 8 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5002.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 60 73 429 5002 % 91,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız AcaAacDadCbACbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız aCdCDBBcBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız cdbcCCbdAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız BDbddbdDaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız cdbacDcddcaBcad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız dbCcdcaaabAdaCa

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

202,705 95,84
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  90
ÖMER HALİL 75 20 54 1 2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5226.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 72 85 449 5226 % 95,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız BDbdCdadadcadCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız dccdbCbbdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız DaaCBcdbbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız cBbAbDaCdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 11 1 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız cdB dcabbdabCCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız dabcDccCadABbbc

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

218,843 91,31
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  140
ŞÜMEYYE TURABİŞİ 75 14 32 29 3 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4979.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 58 71 427 4979 % 91,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 2 6 7 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız daaba D    dC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 6 4 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız bbcdc   a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 5 4 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız c bad   Ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız B DcAca   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 5 7 1,33 % 9

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız   bCA a dc B  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 7 3 2,67 % 18

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız ad  ADcBd AccCb

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

239,789 84,03
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  129
YUNUSEMRE ÇALIŞKAN 75 25 50 0 8 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4582.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 45 58 399 4582 % 84,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız daDBCdbABADabCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız cAdcbCabdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız adaCBdbaCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız aBcddbdaBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız cadAdbcDaBaAdbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız CaddbcaabAdBCdd

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

199,583 96,44
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  171
ZUKE EŞELİM 75 21 54 0 3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5259.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 74 87 452 5259 % 96,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız dccBdbbbBdaabbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız BdacbdcDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız aBddBbdcCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız DBAAdbbbac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız bddbdcabCdBbCbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız CbdAcDBCbbbcdbd

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

244,981 81,99
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  6
AHMED NASRİ 75 24 51 0 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4471.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 42 55 390 4471 % 81,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız abacCbDAdbcBAdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız abBdcdacad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız DBabBcabdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız adAbbcdaBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız aBacAaBDCBcbCad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız aCdbDbaCaddBCCd

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

208,623 94,41
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  29
BARA ŞEYHİBRAHİM 75 22 53 0 4 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5148.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 68 81 442 5148 % 94,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız cadbdaDcbabdbCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız DCbaDaBdcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız AdcBdCbdAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız BcaBdbacad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız BcadcDBddAcabdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız BCacdccdabAdBdC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

199,048 96,59
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  225
EMINE MECLUCE 75 17 54 4 -1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5267.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 75 88 454 5267 % 96,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız acaBCCaccAbdddA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız abdcbabDab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız acddabCaCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız acAbda*CBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız caBbcbBcacdAdab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 8 4 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız baAca aCbA  ab 

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

213,893 92,79
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  19500
EYÜP TABAN 75 21 54 0 3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5060.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 62 75 432 5060 % 92,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız caBdabcadCbcdab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız adcbDBccad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız AdbdaCbadc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız BDadbdCabC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız BAdCAcadbAcaabc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız adCbADbcdCAbadC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

187,448 98,48
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  446
FATMA BUVAFL 75 13 62 0 -7 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5370.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 80 93 463 5370 % 98,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız BDadbbcbadbcdac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız dbcadabaCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız cacdBdacbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız acbdacabcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız cdBdAbBDCadcabA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız dbcAcadbdAcadCd

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

217,262 91,86
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  475
GAZİ ARSLAN 75 14 31 30 3 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5009.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 61 74 430 5009 % 91,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 6 5 2,00 % 13

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız B Dcbb bd  c CA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız BdBc CD b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 7 2 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız bBaad dc b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 5 6 2,33 % 16

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız bd A c caB  C A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 1 10 4 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız b   abd bcAcdda

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

168,411 99,58
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  62
HASAN ARSLAN 75 12 62 1 -8 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5430.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 86 99 470 5430 % 99,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 9 1 2,00 % 13

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız bcdABccadbDACb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız DbcaDacbad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız dacdb*bdda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız aDbcdcdaCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız adbabbBadcbBadc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 1 14 0 -3,67 % 0

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız daCc*bcaadcddab

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

209,320 94,11
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  142
MAHMUD ALAHME D 75 21 54 0 3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5132.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 67 80 440 5132 % 94,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız BbadCacAdbDadCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız dbBdcCbadb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız DcBdacdaCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız aacAdadaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız bdacbD*adBcbdac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız aCAdabdaCAdBadc

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

168,252 99,60
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  143
MAPAM AHMED 75 14 61 0 -6 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5431.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 87 100 471 5431 % 99,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız AdcbcDDcbbcbabc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız DabacBddab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız bbaBaCDcba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız dcbaAbabCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız BbCdbaacbdadbda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız abCdAbcaabcdada

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

210,071 93,97
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  136
MEHMET ÇINAR KAYTAK 75 21 54 0 3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5124.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 65 78 438 5124 % 93,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız BcDdCdacdAbacdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız dABBcCDbCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız aBcbddbaab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız bBbcdaCdca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız aBBccDdbbcaAdbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız bCdAaaBCdcbcbaa

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

212,849 93,05
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  64
MEHMET EMİN AKDAĞ 75 20 54 1 2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5074.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 63 76 434 5074 % 93,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 10 1 0,67 % 4

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız bdBAdaD bacdbCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız *adCbcdbBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız ACDadCaabc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız abacbdacCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız BACCAbcacAbdbba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız BdbccaacabdAcba

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

200,400 96,30
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  85
MUHAMMED TEMRO 75 20 55 0 1 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5251.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 73 86 451 5251 % 96,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız dBaccDaBACDbaba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız aCbCadBdab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız dbcaaCDBAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız BacdAcbDab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız cdaabDaBcdacDaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 0 15 0 -5,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız adbcdbcaabcdaba

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

202,772 95,82
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  138
MUSTAFA TOPALOĞLU 75 21 54 0 3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5225.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 71 84 448 5225 % 95,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız BDDaCbbdcdaacbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız dAaacbDDac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız DaaCBAaDbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız adAbaDaadc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız acBAccacbdBAdac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız adbAcadCbcbdadc

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

285,402 65,82
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  106
OKAN ÖNEL 75 32 21 22 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3589.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 25 34 323 3589 % 65,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 3 4 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız BDDBCb A ADd  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız dABB CDD*A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız c Ba A cCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız  dAACDCdc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 4 9 0,67 % 4

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız  BB ca aa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 6 3 4,00 % 27

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız CbA DbBdd bBCb 

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 0 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

270,819 71,70
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  83
ÖMER YETKİN 75 32 33 10 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3910.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 32 44 356 3910 % 71,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 2 5 7,33 % 49

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız A aAc DB C AC D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız DCdCDaB BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız babBdCDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız Bbcacb aCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 11 2 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız cbabcbadcA B ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 7 1 4,67 % 31

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız BCb dbbBCbAABdb

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

228,012 88,17
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  154
S    A B  A HM IREY 75 23 52 0 5 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4808.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 54 67 417 4808 % 88,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız AcdAabDdbbcAdCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız caddcdccab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız caaBCCDBAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız dccdAAbDba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız cAbaADBaAAcdaCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız cdacbbDcbbAccab

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

238,406 84,39
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  172
SIDRA CEMO 75 29 45 1 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4602.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 47 60 402 4602 % 84,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 6 1 6,00 % 40

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız A aAaaDBdCDcdCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız DdcCaacbBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız ACDBCCDBbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız dcDdAbbcaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız cdCadcBccdDacdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 1 14 0 -3,67 % 0

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız ddbdcbadbdbAada

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

179,449 98,99
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  114
ÜMEYYE ŞAMATAN 75 15 53 7 -2 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5398.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 82 95 465 5398 % 98,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 9 2 1,00 % 7

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız AcccacDdbCa d D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 8 1 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız caddadcAd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız cdaddCDBAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız acbBA d dC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız ccCacccadbaBbad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 1 12 2 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız add  cacbdbdadC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

205,239 95,31
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  163
YAĞMUR ÇULLA 75 19 41 15 5 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5197.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 70 83 446 5197 % 95,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız AdacabacbbcAdCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız DCdabB bdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız AdbBCCbdcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız BbDBA bDad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 7 7 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız     cbddc  aDa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 7 6 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız da  daba CA   a

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

171,865 99,41
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  165
YUSUFEFE KAHRAMAN 75 15 59 1 -4 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5421.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 84 97 468 5421 % 99,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız cBaccbacAdadbbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız DbACbcabad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız dacabCbacc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız BcadAcbbdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 0 15 0 -5,00 % 0

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız dcadbbccddadaba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 9 1 2,00 % 13

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız Bdac DcadCAbcCa

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

173,320 99,36
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  74
ZEYNEP HUSSO 75 14 61 0 -6 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5418.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 83 96 467 5418 % 99,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 1 14 0 -3,67 % 0

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız Bcacbabdcbcaddc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız acaBAbcadb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız baBCacbDac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız caccbDbdac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız bccbcbdbCBacdbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız CdbccDBadcAddbd

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

290,206 63,69
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  19
ASLAN ŞE *O 75 38 28 9 28 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3473.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 23 31 313 3473 % 63,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 5 1 7,33 % 49

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız ABcccDDBACadC D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız DCAbDBBAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız ACcBCCDBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız BDcdAAbDCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 7 3 2,67 % 18

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız B d  DBBbAcabac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 8 5 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız      bbaCdbAdba

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

334,569 44,69
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  27
AYŞENUR UYGAN 75 44 17 14 38 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2437.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 8 11 226 2437 % 44,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 6 2 5,00 % 33

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız A BAcDDBAbcbad 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız DCdCDcBcBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız ACaBCCDBAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız B aBAACDCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 1 8 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız  dCCA B  A   C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 4 3 6,67 % 44

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız dC AA cB bAABCb

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

398,816 19,38
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  128
ECRİN BAŞKİL 75 60 13 2 55 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1057.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 4 123 1057 % 19,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız cDDBCCcABbDdACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız BABBACDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız DBBCBACDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız DBAACDCCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 10 3 2 9,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız aBa ADBDCB ACCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız CaAcbDBbbAABdCB

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

262,421 75,54
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  97
ELİF ECRİN AYDENİZ 75 35 39 1 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4119.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 36 48 368 4119 % 75,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız aDDBCaDAdADcAdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız BAcBACDDbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız DBBCBAdcCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız baAACcCdBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız acBbdaBcCdcdbdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 12 1 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız aacdbaaabAbBab 

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

289,085 64,20
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  48
EMİNENUR DENİZ 75 35 34 6 23 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3501.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 24 32 316 3501 % 64,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız BDDBbbaABADccCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız dccBACDDaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız DBBCBACcCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız baAcaDbbdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 5 5 3,33 % 22

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız bcBAAbdD     bA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 9 1 2,00 % 13

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız CbAdaccC AAddbc

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

332,656 45,52
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  49
ENES KESER 75 47 19 9 40 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2482.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 9 12 233 2482 % 45,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız cDbBbCbABADdACd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız dABBACDDCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız DBBCBAdaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız DBAACDCCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 2 9 3,33 % 22

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız cBBAc    B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız CaAcDbBdbbABCbB

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

267,747 73,10
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  52
ESLEM NİDA GENÇ 75 34 41 0 20 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3986.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 33 45 359 3986 % 73,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız bBBcBcDBdaaAbab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız aCACDBccBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız cCaBCCDBba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız aaccAbCDad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız BbCbdcdBbdbacdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız dCdAbDaabbAABCC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

299,902 59,27
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  124
FATMA ABDULMECİT 75 40 34 1 28 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3232.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 17 24 288 3232 % 59,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 5 1 7,33 % 49

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız bdaABDDBAd cCCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız DCcCDBBdBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız AbcBaCDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız aDaBcAbDCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız BcCbdaBacADBDad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız BCdcdcacbbcABda

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

299,560 59,44
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  60
HAFİZENUR KIZILTEPE 75 38 37 0 25 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3241.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 18 25 291 3241 % 59,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız ABcAacDBbCbACdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız DCACDcBbBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız bdaBbCDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız BbDabcdbCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız cACCdaBBAdbcaCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız BCdcbbaBCacABaC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

296,491 61,05
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  121
HAMİDE TOPALOĞLU 75 39 33 3 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3329.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 19 27 300 3329 % 61,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 5 2 6,33 % 42

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız ABdAa DcbC ACbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız D cCDaBABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız cdaBCCDBba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız BDaBbACDCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız dAbCdDBacAbBbdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız aaabcbDcbCAABCb

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

343,413 40,86
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  26
HASAN DİNKÇİ 75 47 28 0 37 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2228.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 5 7 215 2228 % 40,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız aDDBCaDbBAcBACc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız aAcBcCDDCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız bBBCcAdDdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız DBbACDCaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız DBBbADcaCdcbCCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız bCAdaDBabAABCCa

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

318,439 51,27
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  151
MEHMET YAĞCI 75 41 30 4 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2796.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 11 15 259 2796 % 51,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 4 2 7,67 % 51

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız dDDB CDA AcBAbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız dABBcCDDaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız DBBbcACDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız bBAbdbaCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 7 1 4,67 % 31

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız bBBcAbcDCBcdC d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 7 1 4,67 % 31

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız bdAc bcdbAABCCB

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

326,212 48,18
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  144
NURHAYAT DEMİR 75 46 29 0 36 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2627.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 10 13 246 2627 % 48,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız AaBABDDBbCDAdaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız DCACDBBAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız ACcBCCDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız BaadAAdbCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız cdCddbBBccDcDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız BCdcccbcCbdABbb

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

192,624 97,85
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  0
OSMAN OSMAN 75 18 57 0 -1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5336.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 78 91 460 5336 % 97,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız ABcAcbccddabCCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız cbAdadacab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız bCDBCCadcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız dcba*cbDbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız BcdacDacdbcaaCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız abddAacabacbdCa

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

284,572 66,20
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  109
ROLYENE HORO 75 34 36 5 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3610.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 26 35 327 3610 % 66,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 2 4 8,33 % 56

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız bBBAB DBdC AC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız abcCDcB BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız AdaBCCcBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız acbcdcbcaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız ccbdbDBdbdbdadB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız BdCAcDacbCcABCC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

283,279 66,72
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  153
RUMEYSA GÖK 75 33 33 9 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 27 36 328 3638 % 66,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 5 2 6,33 % 42

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız bdBAaDDBcC AC b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız DadCD cdBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız Ad aCCbBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız BcDacACabd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 6 3 4,00 % 27

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız BAdC cB Ac Bbdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 9 2 1,00 % 7

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız cbd cDbaCdbAB b

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 1 0
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

306,277 56,76
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  94
SALİH GÜL 75 39 36 0 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3095.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 13 19 278 3095 % 56,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız dDDBCCbAdADcbCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız dABBACbDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız DBabaAdcCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız caAbdbCaBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız aBBAdbcaCccACCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız aCbcbccCaAABaCB

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

272,065 71,28
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  157
SEMİH TALHA ŞENER 75 29 30 16 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3887.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 31 42 351 3887 % 71,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 5 3 5,33 % 36

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız A aAdcD bCbAC D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız  bcCD BABc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız cCaaCCDab 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız a cBAAbbCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 7 3 2,67 % 18

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız B  Cb cBbdcBaCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 5 6 2,33 % 16

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız Bd d  cc b AB C

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

263,885 74,82
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  183
TİMUR ŞEVİK 75 30 45 0 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4080.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 35 47 366 4080 % 74,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız caBAcDDBAbcbdac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız cCbCDaBbdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız AdaBCCbadB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız cbbadcdbaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız dbCbdbcBAbacDba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız dbCcAaDBbCAABCC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

233,315 86,12
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  13400
ÜMRAN ALTUNDAĞ 75 24 49 2 7 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4696.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 51 64 409 4696 % 86,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız cDDBaCacadbBcad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız B*ccdaDaCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız bBaCBbdaCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız bcAAbaaCdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 7 2 3,67 % 24

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız aBBdAcccCdBAa  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız ddbdabcabdAadCB

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

341,305 41,85
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  127
YUSUF ŞENLİK 75 44 26 5 35 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2282.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 7 9 219 2282 % 41,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 3 2 9,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız BDDBC cbB DBdCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız dABBcCDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız bBaCaAdaCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız aBAcCDCbBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 8 5 2 6,33 % 42

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız aBcdADBD a bCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 6 1 6,00 % 40

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız CadbaDBC AABdCc

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

295,614 61,38
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  122
ZEYNEP RABİA ÖNEL 75 38 26 11 29 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3347.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 20 28 302 3347 % 61,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 7 4 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız cDDBdb Aabc d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız BAcB CDDCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız DBBC ACa A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız aBA CDCCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 5 3 5,33 % 36

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız cB AAc bCBc CCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız Cd*AaccbbAABC*d

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

290,876 63,41
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  14
ALİ IŞIK 75 29 10 36 25 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3458.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 22 30 310 3458 % 63,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 3 6 5,00 % 33

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız cDD  C AaA d C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 1 5 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız d  BACD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız bBBC ACaC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 1 4 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız  BA CbC B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 2 9 3,33 % 22

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız   c   B  B AC c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 1 10 3,67 % 24

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız    A    b AB C 

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

261,693 75,87
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  119
ARDA URUN 75 26 31 18 15 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4137.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 37 49 371 4137 % 75,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 8 2 2,33 % 16

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız  B AcbcdbCDbaCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız DCcbDcBABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 6 3 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız cd   Caadc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız cD cAba C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 6 4 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız cAdCAcdcA    Cc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 4 6 3,67 % 24

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız  C  A bBb  ABda

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 0 0
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

244,179 82,41
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  25
AYŞE ORAN 75 26 31 18 15 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4494.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 43 56 391 4494 % 82,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 7 1 4,67 % 31

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız bBcABDDd dbAaaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız bCdCbBBABd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız AdacCCcdbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız BDacAACDCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 7 6 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız BdddbbB  dc    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 1 3 11 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız aa    b       C

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

239,686 84,08
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  36
BÜŞRA AKGÜN 75 27 36 12 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4585.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 46 59 401 4585 % 84,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 2 11 2 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız bBaca cdbC baba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız  bACaaBbB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız ACaBCaDBb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız B bBAAbDC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 7 3 2,67 % 18

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız adbb b cAA BDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 9 2 1,00 % 7

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız aCdcAbbda  bBCd

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

303,528 57,80
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  58
CEYLİN BİLGİÇ 75 40 27 8 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3152.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 14 20 282 3152 % 57,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 3 3 8,00 % 53

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız dDDB C AacDBAC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız BABdcCDDCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız DBBCabCDC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız DBAAbDCdaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 7 3 2,67 % 18

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız cBcAAcB Cac  bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 9 1 2,00 % 13

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız dbbdDbBaCAcB aa

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

316,364 52,56
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  40
DURU BARAN 75 37 14 24 32 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2866.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 12 16 263 2866 % 52,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 2 4 8,33 % 56

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız BDDB  DAdcDBA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız dABBd D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız DBBCBAdaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 1 3 5,67 % 57

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız   AACDCCa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 1 10 3,67 % 24

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız  B      C  cCC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 6 3 4,00 % 27

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız a  AD cdbAABdCd

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

300,661 58,94
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  45
ELİF MİYASE DEMİR 75 42 18 15 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3214.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 16 23 287 3214 % 58,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 6 1 6,00 % 40

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız bdcAaDDBdCDAC b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız DCdCDaBABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız ACDBCCDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız BDDdAACDCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 6 8 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız c a dbBc  a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 3 6 5,00 % 33

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız aC  d c   AABCC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

469,759 2,40
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  112
FURKAN BİÇİCİ 75 68 1 6 67 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(131.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 21 131 % 2,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 13 0 2 13,00 % 87

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız  DDB CDABADBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız BAB ACDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız DBBCBACDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız cBAACDCCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 14 0 1 14,00 % 93

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız DBBAADBDCBBA CA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 13 0 2 13,00 % 87

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız CCAAD BCCAABC B

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

236,056 85,13
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  66
HAZAL ÇULHA 75 23 36 16 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4642.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 49 62 404 4642 % 85,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 7 1 4,67 % 31

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız BDDBCCbbBdbcbd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız dAaBACbb d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız cBBCabCadA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız bccAbbCbab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 0 8 7 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız bcccd    da   d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 3 7 4,00 % 27

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız C  A Dd    BCbd

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

280,533 67,67
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  87
KAYRA SALMAN 75 33 37 5 20 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3690.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 29 39 334 3690 % 67,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız AaccBDDBdCDAdbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız aacCDcaAdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız AdDBCCDacB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız BcbdAdCaCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız BcdddbaBAcDBcaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 6 5 2,00 % 13

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız dbdA  a  bA BCd

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

276,365 69,54
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  222
MERT KÖKLÜ 75 33 30 12 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3792.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 30 41 343 3792 % 69,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 5 2 6,33 % 42

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız cDDB CDAdAbadC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız BABBACbaCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız Dac dACaCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız cBAA DCba 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 8 5 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız a cAd  c Bdd bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 6 2 5,00 % 33

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız Ca dba CbAABdCB

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

236,904 84,78
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  86
MUHAMMET YAŞAR 75 28 47 0 12 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4623.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 48 61 403 4623 % 84,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız abDadaDdacDBACb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız BABdcCbDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız acBbcbCaCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız bddAaDdCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız bdadAcdbCaBdCac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız CbAcDacadbbaadB

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

257,589 77,39
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  91
OĞUZH N AVCI 75 32 43 0 17 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4220.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 39 51 377 4220 % 77,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız ABacdbDdACDAbCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız DCACDadbaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız bCDBCCbaAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız dbDBAcbbCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız cAdbcadBcAbdcCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız BadbcbDabCbdabd

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

342,825 41,15
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  126
ROJİN KARAASLAN 75 48 19 8 41 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2244.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 6 8 217 2244 % 41,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız dDDBCCcABADdAaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız dABBACDaaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız DBBCBACDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız aBAAdDCCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 3 7 4,00 % 27

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız cB AA  b    CCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 7 1 4,67 % 31

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız C AcbccdbAABaCB

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

301,924 58,50
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  30
TAHSİN EFE ÜYÜNÜK 75 41 25 9 32 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3190.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 15 22 285 3190 % 58,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 6 1 6,00 % 40

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız ABadcDDBbCbAb D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız DCdCDBBABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız bCcBdCDBA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız BDcBAACDCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 5 7 1,33 % 9

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız Bc bdac AA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız BCCbcbccabAABCa

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

291,514 62,99
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  158
TUANA KORUCU 75 36 29 10 26 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3435.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 21 29 309 3435 % 62,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 5 2 6,33 % 42

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız Addcc DBACDAC b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız aCbCb BABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız ACaBCCDabd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız a cBAA DCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 8 3 1,33 % 9

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız dd bca  AdbBcCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 6 2 5,00 % 33

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız BCa dba CbAABdC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

375,012 28,19
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  116
TUNÇ YİĞİT ÇAKMAK 75 52 18 5 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1537.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 4 6 159 1537 % 28,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 2 2 10,33 % 69

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız  DDB CcABADBACc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız BABBcCDDCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız DBBCBbCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız bBA CDaCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 9 5 1 7,33 % 49

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız bBBAc BbCBBcCCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 5 1 7,33 % 49

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız CaAcb BCbAABCdB

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

232,224 86,48
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  382
ÜNAL ÖNCEL 75 22 36 17 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4716.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 52 65 411 4716 % 86,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 6 4 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız b cA bDB Cbdd D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 5 4 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız   daa a Bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız AdaaaCDBA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız dabBAAa CC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 7 4 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız  b bA Bcbcc DCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 10 3 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız da  babd bcbcCC

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

241,555 83,50
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  168
YÜKSEL ÖZGÜN 75 28 47 0 12 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4553.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 44 57 396 4553 % 83,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız BDaBdabAdAbBcCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız dcdBcCaDbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız bdBCBbaaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız caAbCDCdac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız bcaAdcaaCcdbCad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız aCdbaadCbAABdCd

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

401,976 18,43
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  166
YUSUF KAMİL ERKAN 75 59 13 3 54 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1005.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 3 115 1005 % 18,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı B ABBABDDBACDACCD

Cevaplarınız AcBABDDBACDAddD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DCACDBBABA

Cevaplarınız DCACDBBcBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ACDBCCDBAB

Cevaplarınız ACDBCCDBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDDBAACDCC

Cevaplarınız BDDBAAbDCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 10 2 3 9,33 % 62

Cevap Anahtarı B BACCADBBAADBDCB

Cevaplarınız Bd CADBBAAa DC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B BCCAADDBCCAABCC

Cevaplarınız BCCbccaBCCAABab

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA 4.DENEME SINAVI

254,047 78,56
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  156
ZEYNEP TEKİN 75 26 32 17 15 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4284.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 40 52 382 4284 % 78,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 87 100 471 5453

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 6 3 4,00 % 27

Cevap Anahtarı A BDDBCCDABADBACA

Cevaplarınız d DBaC AdbDcAb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A BABBACDDCA

Cevaplarınız BA B CbDbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı A DBBCBACDCA

Cevaplarınız b Bb A aCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A DBAACDCCBD

Cevaplarınız  dA baCaBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 7 4 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A DBBAADBDCBBACCA

Cevaplarınız DBBb   ad dbdaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 8 3 1,33 % 9

Cevap Anahtarı A CCAADDBCCAABCCB

Cevaplarınız a AdcbcCbAA  dd

Türkçe S D Y B%
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam   ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50
Hz. İsa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 0 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
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