
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR KARABAĞLAR İLKKURŞUN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI90 293 1518 17564

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 6,76 6 3 4,74 7 3 5,80 4 4 2,99 6 6 3,71 7 6 5,13 38 28 29,13 307,700

Okul Ortalaması 7 7 4,69 5 5 3,14 6 4 4,41 4 6 1,78 4 9 1,15 5 8 2,68 31 39 17,85 262,480

KATILIMLAR

1 112 FURKAN BİÇİCİ 7D 14 1 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 13 2 12,33 15 0 15,00 71 4 69,67 474,255 1 1 1 26 295
% 1,68

2 166 YUSUF ERKAN 7D 12 3 11,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 4 7,67 12 3 11,00 60 13 55,67 407,420 2 2 10 204 2556
% 15

3 116 YİĞİT ÇAKMAK 7D 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 6 8 3,33 10 4 8,67 53 20 46,33 368,165 3 3 29 369 4301
% 24

4 128 ECRİN BAŞKİL 7C 11 3 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 7 7 4,67 10 5 8,33 53 20 46,33 365,810 1 4 33 387 4428
% 25

5 45 ELİF MİYASE DEMİR 7D 14 1 13,67 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 7 1 6,67 6 4 4,67 47 16 41,68 365,643 4 5 34 388 4435
% 25

6 73 MERT CEMİLOĞLU 7D 12 3 11,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 3 5,00 6 8 3,33 9 6 7,00 52 21 45,00 357,581 5 6 38 422 4852
% 28

7 27 AYŞENUR UYGAN 7C 12 3 11,00 6 4 4,67 8 2 7,33 5 3 4,00 6 4 4,67 10 4 8,67 47 20 40,34 357,363 2 7 39 423 4870
% 28

8 144 NURHAYAT DEMİR 7C 13 2 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 4 6 2,00 8 5 6,33 7 8 4,33 48 25 39,65 356,029 3 8 40 432 4946
% 28

9 124 FATMA ABDULMECİT 7C 14 1 13,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 6 6 4,00 7 8 4,33 50 22 42,66 355,783 4 9 41 435 4968
% 28

10 151 MEHMET YAĞCI 7C 11 4 9,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 8 6 6,00 8 7 5,67 48 26 39,34 349,364 5 10 44 462 5343
% 30

11 60 HAFİZENUR KIZILTEPE 7C 10 5 8,33 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 8 6 6,00 8 7 5,67 47 27 38,00 342,884 6 11 50 495 5714
% 33

12 40 DURU BARAN 7D 11 3 10,00 5 3 4,00 10 0 10,00 3 1 2,67 6 5 4,33 6 6 4,00 41 18 35,00 330,045 6 12 57 556 6512
% 37

13 126 ROJİN KARAAS AN 7D 13 2 12,33 6 3 5,00 9 1 8,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 8 7 5,67 44 25 35,67 321,506 7 13 63 594 7057
% 40

14 25 AYŞE ORAN 7D 10 5 8,33 4 5 2,33 8 2 7,33 6 4 4,67 7 5 5,33 5 7 2,67 40 28 30,66 316,363 8 14 69 626 7426
% 42

15 14 ALİ  IŞIK 7D 9 2 8,33 3 3 2,00 6 2 5,33 5 2 4,33 6 4 4,67 5 1 4,67 34 14 29,33 316,013 9 15 71 630 7463
% 42

16 58 CEYLİN BİLGİÇ 7D 10 5 8,33 7 3 6,00 8 1 7,67 6 3 5,00 5 7 2,67 6 6 4,00 42 25 33,67 315,428 10 16 72 635 7513
% 43

17 26 HASAN DİNKÇİ 7C 9 6 7,00 7 3 6,00 9 1 8,67 3 7 0,67 5 10 1,67 9 6 7,00 42 33 31,01 310,452 7 17 76 676 7890
% 45

18 127 YUSUF ŞENLİKK 7C 8 3 7,00 5 4 3,67 6 4 4,67 5 5 3,33 6 9 3,00 8 7 5,67 38 32 27,34 304,088 8 18 84 721 8379
% 48

19 158 TUANA KORUCU 7D 13 2 12,33 4 5 2,33 9 1 8,67 6 2 5,33 4 10 0,67 4 9 1,00 40 29 30,33 303,340 11 19 85 726 8433
% 48

20 172 SİDRA CEMO 7B 11 4 9,67 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 5 10 1,67 7 8 4,33 37 38 24,34 296,845 1 20 94 762 8926
% 51

21 156 ZEYNEP TEKİN 7 9 5 7,33 6 3 5,00 7 3 6,00 3 3 2,00 3 9 0,00 8 5 6,33 36 28 26,66 293,360 1 21 97 785 9201
% 52

22 121 HAMİDE TOPALOĞLU 7C 8 7 5,67 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 4 9 1,00 8 7 5,67 39 34 27,67 292,860 9 22 98 790 9247
% 53

23 94 SALİH GÜL 7C 10 5 8,33 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 4 11 0,33 6 9 3,00 38 37 25,66 286,205 10 23 105 825 9726
% 55

24 49 ENES KESER 7C 9 6 7,00 6 4 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 0 5 -1,67 9 5 7,33 35 29 25,33 284,820 11 24 107 834 9842
% 56

25 97 ELİF ECRİN AYDENİZ 7C 7 8 4,33 4 6 2,00 6 4 4,67 3 6 1,00 6 9 3,00 8 7 5,67 34 40 20,67 282,765 12 25 113 848 10026
% 57

26 52 ESLEM NİDA GENÇ 7C 6 9 3,00 6 4 4,67 6 4 4,67 4 5 2,33 7 7 4,67 6 9 3,00 35 38 22,34 282,486 13 26 114 851 10050
% 57

27 168 YÜKSEL ÖZGÜN 7D 6 8 3,33 6 4 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 3 8 0,33 8 7 5,67 37 33 26,00 279,990 12 27 115 865 10261
% 58

28 120 AVŞİN DURSUN 7C 7 8 4,33 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 1 13 -3,33 11 4 9,67 37 37 24,68 275,019 14 28 121 907 10665
% 61

29 36 BÜŞRA AKGÜN 7D 9 5 7,33 5 5 3,33 6 3 5,00 5 3 4,00 2 11 -1,67 7 6 5,00 34 33 22,99 274,812 13 29 122 909 10681
% 61

30 162 ALİ TAHA KARCI 7C 6 9 3,00 10 0 10,00 6 4 4,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 9 6 7,00 37 38 24,34 274,503 15 30 123 912 10709
% 61

31 153 RUMEYSA GÖK 7C 10 4 8,67 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 6 9 3,00 35 39 22,00 274,187 16 31 124 914 10738
% 61

32 157 SEMİH TALHA ŞENER 7C 7 5 5,33 4 4 2,67 8 2 7,33 3 6 1,00 2 7 -0,33 7 4 5,67 31 28 21,67 274,026 17 32 125 916 10750
% 61

33 83 ÖMERYETKİN 7D 5 6 3,00 7 2 6,33 6 3 5,00 3 5 1,33 7 8 4,33 3 6 1,00 31 30 20,99 273,481 14 33 126 924 10793
% 61
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 6,76 6 3 4,74 7 3 5,80 4 4 2,99 6 6 3,71 7 6 5,13 38 28 29,13 307,700

Okul Ortalaması 7 7 4,69 5 5 3,14 6 4 4,41 4 6 1,78 4 9 1,15 5 8 2,68 31 39 17,85 262,480

KATILIMLAR

34 382 ÜNAL ÖNCEL 7D 8 7 5,67 7 3 6,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 10 0,67 5 5 3,33 33 36 21,00 272,288 15 34 129 931 10899
% 62

35 183 TİMUR ŞEVİK 7C 11 4 9,67 8 2 7,33 10 0 10,00 3 7 0,67 1 14 -3,67 5 10 1,67 38 37 25,67 271,159 18 35 132 939 11002
% 63

36 35 BÜNYAMİN ÖZKUL 7A 9 6 7,00 5 5 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 4 11 0,33 5 10 1,67 34 41 20,33 267,768 1 36 138 967 11287
% 64

37 47 ELİF ZAZA  6 8 3,33 6 3 5,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 6 9 3,00 5 8 2,33 31 40 17,66 265,598 1 37 141 983 11469
% 65

38 222 MERT KÖKLÜ 7D 6 4 4,67 5 2 4,33 5 4 3,67 5 3 4,00 6 5 4,33 1 10 -2,33 28 28 18,67 264,009 16 38 143 993 11577
% 66

39 448 MELİSA AKSOY 7C 8 7 5,67 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 34 41 20,34 262,545 19 39 147 1007 11716
% 67

40 48 EMİNENUR DENİZ 7C 7 8 4,33 6 4 4,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 7 8 4,33 2 13 -2,33 31 44 16,33 259,025 20 40 151 1033 11996
% 68

41 145 EFE TANIR 7A 5 10 1,67 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 4 11 0,33 9 6 7,00 31 44 16,34 258,609 2 41 152 1036 12035
% 69

42 109 ROLYENE HORO 7C 8 5 6,33 3 4 1,67 9 1 8,67 2 3 1,00 2 12 -2,00 5 8 2,33 29 33 18,00 253,565 21 42 157 1068 12439
% 71

43 65 MEHMETCAN S RPEN 7A 6 9 3,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 8 4,33 4 6 2,00 25 45 9,99 252,880 3 43 159 1071 12490
% 71

44 163 YAĞMUR ÇULLA 7B 5 10 1,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 5 5 3,33 5 7 2,67 5 8 2,33 28 42 14,00 250,513 2 44 161 1082 12690
% 72

45 142 MAHMUD ALAHMED 7B 6 8 3,33 3 7 0,67 8 2 7,33 1 9 -2,00 5 10 1,67 5 10 1,67 28 46 12,67 247,675 3 45 164 1096 12922
% 74

46 87 MUSTAFA SALMAN 7D 8 7 5,67 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 2 12 -2,00 3 4 1,67 29 37 16,68 247,507 17 46 166 1098 12932
% 74

47 106 OKAN ÖNEL 7B 8 5 6,33 7 2 6,33 6 3 5,00 3 5 1,33 0 6 -2,00 1 3 0,00 25 24 16,99 245,835 4 47 168 1105 13075
% 74

48 32 BERFİN YILDIZ 7A 7 8 4,33 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 7 8 4,33 30 45 15,00 245,613 4 48 169 1107 13094
% 75

49 0 ZUKE E *LİM 7A 6 9 3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 7 8 4,33 4 11 0,33 25 50 8,33 244,563 5 49 170 1112 13174
% 75

50 119 ARDA URUN 7D 5 6 3,00 4 5 2,33 7 2 6,33 1 4 -0,33 3 8 0,33 4 7 1,67 24 32 13,33 242,503 18 50 174 1130 13335
% 76

51 140 SÜMEYYE TURABİŞİ 7A 6 7 3,67 2 7 -0,33 5 5 3,33 2 7 -0,33 4 9 1,00 5 7 2,67 24 42 10,01 242,460 6 51 175 1132 13340
% 76

52 53 FATIMA * HAJTEMRO 7A 3 12 -1,00 6 4 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 3 6 1,00 6 9 3,00 29 40 15,67 241,599 7 52 178 1143 13418
% 76

53 61 HAMZA OKULMUŞ  5 4 3,67 6 2 5,33 4 6 2,00 2 3 1,00 2 6 0,00 2 8 -0,67 21 29 11,33 232,844 2 53 189 1204 14165
% 81

54 225 EMINE MECLUBE 7B 4 9 1,00 2 7 -0,33 2 7 -0,33 5 5 3,33 6 8 3,33 4 11 0,33 23 47 7,33 232,223 5 54 191 1208 14218
% 81

55 135 KEREM CARARUN 7A 4 11 0,33 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 27 48 11,00 232,139 8 55 192 1209 14222
% 81

56 159 GUFRAN AGA 7A 6 9 3,00 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 28 47 12,34 229,329 9 56 199 1232 14463
% 82

57 138 MUSTAFA TOPALOĞLU7B 5 10 1,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 0 10 -3,33 6 9 3,00 4 10 0,67 22 52 4,67 229,153 6 57 200 1235 14493
% 83

58 0 YUNUS ERCAN 7B 5 10 1,67 5 5 3,33 4 6 2,00 1 7 -1,33 4 8 1,33 4 11 0,33 23 47 7,33 227,066 7 58 205 1246 14659
% 83

59 405 ESRA BULUT 8D 1 14 -3,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 5 1,33 5 8 2,33 9 6 7,00 21 50 4,32 225,994 1 59 209 1256 14745
% 84

60 90 ÖMER HALİL 7A 5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 6 9 3,00 23 52 5,67 225,955 10 60 210 1258 14748
% 84

61 84 MUHAMMED KANDEMİR7A 6 9 3,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 1 14 -3,67 8 7 5,67 25 50 8,33 225,613 11 61 211 1259 14777
% 84

62 91 OĞUZHAN AVCI 7D 7 4 5,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 24 47 8,33 225,279 19 62 212 1264 14815
% 84

63 24 AYHAN BAKIM 7A 8 7 5,67 4 6 2,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 1 14 -3,67 4 11 0,33 27 48 10,99 225,251 12 63 213 1265 14819
% 84

64 165 YUSUFEFE KAHRAMAN7B 5 10 1,67 7 3 6,00 3 7 0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 27 48 11,00 224,585 8 64 216 1270 14871
% 85

65 66 HAZAL ÇULHA 7D 5 9 2,00 6 3 5,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 0 2 -0,67 2 1 1,67 18 30 8,00 224,426 20 65 218 1273 14890
% 85

66 143 MARAM AHMED 7B 5 10 1,67 6 4 4,67 3 7 0,67 2 6 0,00 3 11 -0,67 5 10 1,67 24 48 8,01 223,566 9 66 219 1277 14947
% 85
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 6,76 6 3 4,74 7 3 5,80 4 4 2,99 6 6 3,71 7 6 5,13 38 28 29,13 307,700

Okul Ortalaması 7 7 4,69 5 5 3,14 6 4 4,41 4 6 1,78 4 9 1,15 5 8 2,68 31 39 17,85 262,480

KATILIMLAR

67 122 ZEYNEP RABİA ÖNEL 7C 6 5 4,33 2 5 0,33 2 6 0,00 3 3 2,00 3 6 1,00 1 10 -2,33 17 35 5,33 221,263 22 67 223 1295 15144
% 86

68 86 MUHAMMET TUNCER 7D 6 9 3,00 3 7 0,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 25 50 8,33 219,495 21 68 224 1305 15285
% 87

69 149 HANİF RAŞİT 7A 2 13 -2,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 9 6 7,00 23 52 5,68 219,220 13 69 225 1306 15306
% 87

70 42 ALİCEMAL YALMAN 7A 6 9 3,00 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 11 -1,67 4 9 1,00 23 48 7,00 219,119 14 70 226 1309 15318
% 87

71 154 S H   M  ARY  B E AI 7B 4 8 1,33 2 3 1,00 0 6 -2,00 2 7 -0,33 4 7 1,67 3 6 1,00 15 37 2,67 219,003 10 71 227 1312 15328
% 87

72 460 HALİT TAMR O 8C 9 6 7,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 19 56 0,33 217,692 1 72 229 1324 15424
% 88

73 64 MEHMET EMİN AKDAĞ 7B 3 5 1,33 3 3 2,00 4 2 3,33 3 3 2,00 2 6 0,00 2 9 -1,00 17 28 7,66 217,147 11 73 230 1331 15469
% 88

74 70 MELEK HATİP 7A 5 10 1,67 5 5 3,33 7 3 6,00 2 7 -0,33 2 12 -2,00 4 11 0,33 25 48 9,00 216,646 15 74 232 1333 15504
% 88

75 28 HÜDA ABDULKADİR 7A 3 12 -1,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 6 9 3,00 3 12 -1,00 22 53 4,33 215,656 16 75 234 1339 15575
% 89

76 129 YUNUSEMRE ÇALIŞKAN7A 4 11 0,33 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 2 12 -2,00 4 11 0,33 26 48 10,00 214,920 17 76 235 1343 15641
% 89

77 74 ZEYNEP HUSSO 7B 6 9 3,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 10 -0,33 3 12 -1,00 22 51 5,00 214,869 12 77 236 1344 15648
% 89

78 56 FATİH ÖĞÜRTAY 7A 3 12 -1,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 23 52 5,67 212,788 18 78 238 1356 15785
% 90

79 114 ÜMEYYE ŞAMATAN 7B 8 6 6,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 10 -1,33 1 13 -3,33 21 49 4,67 212,758 13 79 239 1357 15786
% 90

80 30 ÜMRAN  ALTUNDAĞ 7C 3 12 -1,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 6 9 3,00 3 12 -1,00 21 54 3,00 212,692 23 80 240 1358 15792
% 90

81 1 ABDULAHAP  BAKIR 7A 6 9 3,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 9 3,00 1 14 -3,67 19 56 0,33 212,517 19 81 241 1359 15808
% 90

82 85 MUHAMMED TEMRO 7B 4 11 0,33 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 24 51 6,99 212,236 14 82 242 1360 15825
% 90

83 62 HASAN ARSLAN 7B 5 10 1,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 11 0,33 4 11 0,33 19 56 0,33 208,088 15 83 246 1375 16062
% 91

84 3 ABDURAHMAN ALİ 7A 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 4 11 0,33 4 11 0,33 22 53 4,33 207,977 20 84 247 1376 16069
% 91

85 21 ASMİN BAHTİYAR 7B 5 7 2,67 1 7 -1,33 2 5 0,33 2 5 0,33 2 10 -1,33 4 9 1,00 16 43 1,67 207,964 16 85 248 1377 16071
% 91

86 6 AHMED NASRİ 7B 2 13 -2,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 20 55 1,68 204,564 17 86 253 1392 16302
% 93

87 195 EYÜP TABAN 7B 4 11 0,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 20 55 1,67 204,317 18 87 254 1393 16318
% 93

88 164 YILDIZ GÜL 7B 5 10 1,67 1 8 -1,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 17 57 -2,00 194,006 19 88 263 1430 16803
% 96

89 57 FATMA ABDULKADİR 7A 5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 0 15 -5,00 17 58 -2,33 188,451 21 89 270 1449 17028
% 97

90 446 FATMA BUVAFL 7B 2 13 -2,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 0 15 -5,00 16 59 -3,67 168,225 20 90 281 1481 17386
% 99
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Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)
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Genel Ortalama 9 5 6,76 6 3 4,74 7 3 5,80 4 4 2,99 6 6 3,71 7 6 5,13 38 28 29,13 307,700
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  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR KARABAĞLAR İLKKURŞUN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI90 293 1518 17564

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 6,76 6 3 4,74 7 3 5,80 4 4 2,99 6 6 3,71 7 6 5,13 38 28 29,13 307,700

Okul Ortalaması 7 7 4,69 5 5 3,14 6 4 4,41 4 6 1,78 4 9 1,15 5 8 2,68 31 39 17,85 262,480

SINIF:  

KATILIMLAR

1 47 ELİF ZAZA  6 8 3,33 6 3 5,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 6 9 3,00 5 8 2,33 31 40 17,66 265,598 1 37 141 983 11469
% 65

2 61 HAMZA OKULMUŞ  5 4 3,67 6 2 5,33 4 6 2,00 2 3 1,00 2 6 0,00 2 8 -0,67 21 29 11,33 232,844 2 53 189 1204 14165
% 81
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7 SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR KARABAĞLAR İLKKURŞUN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI90 293 1518 17564

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 6,76 6 3 4,74 7 3 5,80 4 4 2,99 6 6 3,71 7 6 5,13 38 28 29,13 307,700

Okul Ortalaması 7 7 4,69 5 5 3,14 6 4 4,41 4 6 1,78 4 9 1,15 5 8 2,68 31 39 17,85 262,480

SINIF: 7

KATILIMLAR

1 156 ZEYNEP TEKİN 7 9 5 7,33 6 3 5,00 7 3 6,00 3 3 2,00 3 9 0,00 8 5 6,33 36 28 26,66 293,360 1 21 97 785 9201
% 52
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7A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR KARABAĞLAR İLKKURŞUN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI90 293 1518 17564

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 6,76 6 3 4,74 7 3 5,80 4 4 2,99 6 6 3,71 7 6 5,13 38 28 29,13 307,700

Okul Ortalaması 7 7 4,69 5 5 3,14 6 4 4,41 4 6 1,78 4 9 1,15 5 8 2,68 31 39 17,85 262,480

SINIF: 7A

KATILIMLAR

1 35 BÜNYAMİN ÖZKUL 7A 9 6 7,00 5 5 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 4 11 0,33 5 10 1,67 34 41 20,33 267,768 1 36 138 967 11287
% 64

2 145 EFE TANIR 7A 5 10 1,67 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 4 11 0,33 9 6 7,00 31 44 16,34 258,609 2 41 152 1036 12035
% 69

3 65 MEHMETCAN S RPEN 7A 6 9 3,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 8 4,33 4 6 2,00 25 45 9,99 252,880 3 43 159 1071 12490
% 71

4 32 BERFİN YILDIZ 7A 7 8 4,33 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 7 8 4,33 30 45 15,00 245,613 4 48 169 1107 13094
% 75

5 0 ZUKE E *LİM 7A 6 9 3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 7 8 4,33 4 11 0,33 25 50 8,33 244,563 5 49 170 1112 13174
% 75

6 140 SÜMEYYE TURABİŞİ 7A 6 7 3,67 2 7 -0,33 5 5 3,33 2 7 -0,33 4 9 1,00 5 7 2,67 24 42 10,01 242,460 6 51 175 1132 13340
% 76

7 53 FATIMA * HAJTEMRO 7A 3 12 -1,00 6 4 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 3 6 1,00 6 9 3,00 29 40 15,67 241,599 7 52 178 1143 13418
% 76

8 135 KEREM CARARUN 7A 4 11 0,33 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 27 48 11,00 232,139 8 55 192 1209 14222
% 81

9 159 GUFRAN AGA 7A 6 9 3,00 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 28 47 12,34 229,329 9 56 199 1232 14463
% 82

10 90 ÖMER HALİL 7A 5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 6 9 3,00 23 52 5,67 225,955 10 60 210 1258 14748
% 84

11 84 MUHAMMED KANDEMİR7A 6 9 3,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 1 14 -3,67 8 7 5,67 25 50 8,33 225,613 11 61 211 1259 14777
% 84

12 24 AYHAN BAKIM 7A 8 7 5,67 4 6 2,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 1 14 -3,67 4 11 0,33 27 48 10,99 225,251 12 63 213 1265 14819
% 84

13 149 HANİF RAŞİT 7A 2 13 -2,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 9 6 7,00 23 52 5,68 219,220 13 69 225 1306 15306
% 87

14 42 ALİCEMAL YALMAN 7A 6 9 3,00 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 11 -1,67 4 9 1,00 23 48 7,00 219,119 14 70 226 1309 15318
% 87

15 70 MELEK HATİP 7A 5 10 1,67 5 5 3,33 7 3 6,00 2 7 -0,33 2 12 -2,00 4 11 0,33 25 48 9,00 216,646 15 74 232 1333 15504
% 88

16 28 HÜDA ABDULKADİR 7A 3 12 -1,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 6 9 3,00 3 12 -1,00 22 53 4,33 215,656 16 75 234 1339 15575
% 89

17 129 YUNUSEMRE ÇALIŞKAN7A 4 11 0,33 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 2 12 -2,00 4 11 0,33 26 48 10,00 214,920 17 76 235 1343 15641
% 89

18 56 FATİH ÖĞÜRTAY 7A 3 12 -1,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 23 52 5,67 212,788 18 78 238 1356 15785
% 90

19 1 ABDULAHAP  BAKIR 7A 6 9 3,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 9 3,00 1 14 -3,67 19 56 0,33 212,517 19 81 241 1359 15808
% 90

20 3 ABDURAHMAN ALİ 7A 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 4 11 0,33 4 11 0,33 22 53 4,33 207,977 20 84 247 1376 16069
% 91

21 57 FATMA ABDULKADİR 7A 5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 0 15 -5,00 17 58 -2,33 188,451 21 89 270 1449 17028
% 97
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7B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR KARABAĞLAR İLKKURŞUN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI90 293 1518 17564

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 6,76 6 3 4,74 7 3 5,80 4 4 2,99 6 6 3,71 7 6 5,13 38 28 29,13 307,700

Okul Ortalaması 7 7 4,69 5 5 3,14 6 4 4,41 4 6 1,78 4 9 1,15 5 8 2,68 31 39 17,85 262,480

SINIF: 7B

KATILIMLAR

1 172 SİDRA CEMO 7B 11 4 9,67 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 5 10 1,67 7 8 4,33 37 38 24,34 296,845 1 20 94 762 8926
% 51

2 163 YAĞMUR ÇULLA 7B 5 10 1,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 5 5 3,33 5 7 2,67 5 8 2,33 28 42 14,00 250,513 2 44 161 1082 12690
% 72

3 142 MAHMUD ALAHMED 7B 6 8 3,33 3 7 0,67 8 2 7,33 1 9 -2,00 5 10 1,67 5 10 1,67 28 46 12,67 247,675 3 45 164 1096 12922
% 74

4 106 OKAN ÖNEL 7B 8 5 6,33 7 2 6,33 6 3 5,00 3 5 1,33 0 6 -2,00 1 3 0,00 25 24 16,99 245,835 4 47 168 1105 13075
% 74

5 225 EMINE MECLUBE 7B 4 9 1,00 2 7 -0,33 2 7 -0,33 5 5 3,33 6 8 3,33 4 11 0,33 23 47 7,33 232,223 5 54 191 1208 14218
% 81

6 138 MUSTAFA TOPALOĞLU7B 5 10 1,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 0 10 -3,33 6 9 3,00 4 10 0,67 22 52 4,67 229,153 6 57 200 1235 14493
% 83

7 0 YUNUS ERCAN 7B 5 10 1,67 5 5 3,33 4 6 2,00 1 7 -1,33 4 8 1,33 4 11 0,33 23 47 7,33 227,066 7 58 205 1246 14659
% 83

8 165 YUSUFEFE KAHRAMAN7B 5 10 1,67 7 3 6,00 3 7 0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 27 48 11,00 224,585 8 64 216 1270 14871
% 85

9 143 MARAM AHMED 7B 5 10 1,67 6 4 4,67 3 7 0,67 2 6 0,00 3 11 -0,67 5 10 1,67 24 48 8,01 223,566 9 66 219 1277 14947
% 85

10 154 S H   M  ARY  B E AI 7B 4 8 1,33 2 3 1,00 0 6 -2,00 2 7 -0,33 4 7 1,67 3 6 1,00 15 37 2,67 219,003 10 71 227 1312 15328
% 87

11 64 MEHMET EMİN AKDAĞ 7B 3 5 1,33 3 3 2,00 4 2 3,33 3 3 2,00 2 6 0,00 2 9 -1,00 17 28 7,66 217,147 11 73 230 1331 15469
% 88

12 74 ZEYNEP HUSSO 7B 6 9 3,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 10 -0,33 3 12 -1,00 22 51 5,00 214,869 12 77 236 1344 15648
% 89

13 114 ÜMEYYE ŞAMATAN 7B 8 6 6,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 10 -1,33 1 13 -3,33 21 49 4,67 212,758 13 79 239 1357 15786
% 90

14 85 MUHAMMED TEMRO 7B 4 11 0,33 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 24 51 6,99 212,236 14 82 242 1360 15825
% 90

15 62 HASAN ARSLAN 7B 5 10 1,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 11 0,33 4 11 0,33 19 56 0,33 208,088 15 83 246 1375 16062
% 91

16 21 ASMİN BAHTİYAR 7B 5 7 2,67 1 7 -1,33 2 5 0,33 2 5 0,33 2 10 -1,33 4 9 1,00 16 43 1,67 207,964 16 85 248 1377 16071
% 91

17 6 AHMED NASRİ 7B 2 13 -2,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 20 55 1,68 204,564 17 86 253 1392 16302
% 93

18 195 EYÜP TABAN 7B 4 11 0,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 20 55 1,67 204,317 18 87 254 1393 16318
% 93

19 164 YILDIZ GÜL 7B 5 10 1,67 1 8 -1,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 17 57 -2,00 194,006 19 88 263 1430 16803
% 96

20 446 FATMA BUVAFL 7B 2 13 -2,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 0 15 -5,00 16 59 -3,67 168,225 20 90 281 1481 17386
% 99
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7C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR KARABAĞLAR İLKKURŞUN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI90 293 1518 17564

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 6,76 6 3 4,74 7 3 5,80 4 4 2,99 6 6 3,71 7 6 5,13 38 28 29,13 307,700

Okul Ortalaması 7 7 4,69 5 5 3,14 6 4 4,41 4 6 1,78 4 9 1,15 5 8 2,68 31 39 17,85 262,480

SINIF: 7C

KATILIMLAR

1 128 ECRİN BAŞKİL 7C 11 3 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 7 7 4,67 10 5 8,33 53 20 46,33 365,810 1 4 33 387 4428
% 25

2 27 AYŞENUR UYGAN 7C 12 3 11,00 6 4 4,67 8 2 7,33 5 3 4,00 6 4 4,67 10 4 8,67 47 20 40,34 357,363 2 7 39 423 4870
% 28

3 144 NURHAYAT DEMİR 7C 13 2 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 4 6 2,00 8 5 6,33 7 8 4,33 48 25 39,65 356,029 3 8 40 432 4946
% 28

4 124 FATMA ABDULMECİT 7C 14 1 13,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 6 6 4,00 7 8 4,33 50 22 42,66 355,783 4 9 41 435 4968
% 28

5 151 MEHMET YAĞCI 7C 11 4 9,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 8 6 6,00 8 7 5,67 48 26 39,34 349,364 5 10 44 462 5343
% 30

6 60 HAFİZENUR KIZILTEPE 7C 10 5 8,33 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 8 6 6,00 8 7 5,67 47 27 38,00 342,884 6 11 50 495 5714
% 33

7 26 HASAN DİNKÇİ 7C 9 6 7,00 7 3 6,00 9 1 8,67 3 7 0,67 5 10 1,67 9 6 7,00 42 33 31,01 310,452 7 17 76 676 7890
% 45

8 127 YUSUF ŞENLİKK 7C 8 3 7,00 5 4 3,67 6 4 4,67 5 5 3,33 6 9 3,00 8 7 5,67 38 32 27,34 304,088 8 18 84 721 8379
% 48

9 121 HAMİDE TOPALOĞLU 7C 8 7 5,67 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 4 9 1,00 8 7 5,67 39 34 27,67 292,860 9 22 98 790 9247
% 53

10 94 SALİH GÜL 7C 10 5 8,33 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 4 11 0,33 6 9 3,00 38 37 25,66 286,205 10 23 105 825 9726
% 55

11 49 ENES KESER 7C 9 6 7,00 6 4 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 0 5 -1,67 9 5 7,33 35 29 25,33 284,820 11 24 107 834 9842
% 56

12 97 ELİF ECRİN AYDENİZ 7C 7 8 4,33 4 6 2,00 6 4 4,67 3 6 1,00 6 9 3,00 8 7 5,67 34 40 20,67 282,765 12 25 113 848 10026
% 57

13 52 ESLEM NİDA GENÇ 7C 6 9 3,00 6 4 4,67 6 4 4,67 4 5 2,33 7 7 4,67 6 9 3,00 35 38 22,34 282,486 13 26 114 851 10050
% 57

14 120 AVŞİN DURSUN 7C 7 8 4,33 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 1 13 -3,33 11 4 9,67 37 37 24,68 275,019 14 28 121 907 10665
% 61

15 162 ALİ TAHA KARCI 7C 6 9 3,00 10 0 10,00 6 4 4,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 9 6 7,00 37 38 24,34 274,503 15 30 123 912 10709
% 61

16 153 RUMEYSA GÖK 7C 10 4 8,67 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 6 9 3,00 35 39 22,00 274,187 16 31 124 914 10738
% 61

17 157 SEMİH TALHA ŞENER 7C 7 5 5,33 4 4 2,67 8 2 7,33 3 6 1,00 2 7 -0,33 7 4 5,67 31 28 21,67 274,026 17 32 125 916 10750
% 61

18 183 TİMUR ŞEVİK 7C 11 4 9,67 8 2 7,33 10 0 10,00 3 7 0,67 1 14 -3,67 5 10 1,67 38 37 25,67 271,159 18 35 132 939 11002
% 63

19 448 MELİSA AKSOY 7C 8 7 5,67 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 34 41 20,34 262,545 19 39 147 1007 11716
% 67

20 48 EMİNENUR DENİZ 7C 7 8 4,33 6 4 4,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 7 8 4,33 2 13 -2,33 31 44 16,33 259,025 20 40 151 1033 11996
% 68

21 109 ROLYENE HORO 7C 8 5 6,33 3 4 1,67 9 1 8,67 2 3 1,00 2 12 -2,00 5 8 2,33 29 33 18,00 253,565 21 42 157 1068 12439
% 71

22 122 ZEYNEP RABİA ÖNEL 7C 6 5 4,33 2 5 0,33 2 6 0,00 3 3 2,00 3 6 1,00 1 10 -2,33 17 35 5,33 221,263 22 67 223 1295 15144
% 86

23 30 ÜMRAN  ALTUNDAĞ 7C 3 12 -1,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 6 9 3,00 3 12 -1,00 21 54 3,00 212,692 23 80 240 1358 15792
% 90

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



7D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR KARABAĞLAR İLKKURŞUN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI90 293 1518 17564

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 6,76 6 3 4,74 7 3 5,80 4 4 2,99 6 6 3,71 7 6 5,13 38 28 29,13 307,700

Okul Ortalaması 7 7 4,69 5 5 3,14 6 4 4,41 4 6 1,78 4 9 1,15 5 8 2,68 31 39 17,85 262,480

SINIF: 7D

KATILIMLAR

1 112 FURKAN BİÇİCİ 7D 14 1 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 13 2 12,33 15 0 15,00 71 4 69,67 474,255 1 1 1 26 295
% 1,68

2 166 YUSUF ERKAN 7D 12 3 11,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 4 7,67 12 3 11,00 60 13 55,67 407,420 2 2 10 204 2556
% 15

3 116 YİĞİT ÇAKMAK 7D 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 6 8 3,33 10 4 8,67 53 20 46,33 368,165 3 3 29 369 4301
% 24

4 45 ELİF MİYASE DEMİR 7D 14 1 13,67 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 7 1 6,67 6 4 4,67 47 16 41,68 365,643 4 5 34 388 4435
% 25

5 73 MERT CEMİLOĞLU 7D 12 3 11,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 3 5,00 6 8 3,33 9 6 7,00 52 21 45,00 357,581 5 6 38 422 4852
% 28

6 40 DURU BARAN 7D 11 3 10,00 5 3 4,00 10 0 10,00 3 1 2,67 6 5 4,33 6 6 4,00 41 18 35,00 330,045 6 12 57 556 6512
% 37

7 126 ROJİN KARAAS AN 7D 13 2 12,33 6 3 5,00 9 1 8,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 8 7 5,67 44 25 35,67 321,506 7 13 63 594 7057
% 40

8 25 AYŞE ORAN 7D 10 5 8,33 4 5 2,33 8 2 7,33 6 4 4,67 7 5 5,33 5 7 2,67 40 28 30,66 316,363 8 14 69 626 7426
% 42

9 14 ALİ  IŞIK 7D 9 2 8,33 3 3 2,00 6 2 5,33 5 2 4,33 6 4 4,67 5 1 4,67 34 14 29,33 316,013 9 15 71 630 7463
% 42

10 58 CEYLİN BİLGİÇ 7D 10 5 8,33 7 3 6,00 8 1 7,67 6 3 5,00 5 7 2,67 6 6 4,00 42 25 33,67 315,428 10 16 72 635 7513
% 43

11 158 TUANA KORUCU 7D 13 2 12,33 4 5 2,33 9 1 8,67 6 2 5,33 4 10 0,67 4 9 1,00 40 29 30,33 303,340 11 19 85 726 8433
% 48

12 168 YÜKSEL ÖZGÜN 7D 6 8 3,33 6 4 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 3 8 0,33 8 7 5,67 37 33 26,00 279,990 12 27 115 865 10261
% 58

13 36 BÜŞRA AKGÜN 7D 9 5 7,33 5 5 3,33 6 3 5,00 5 3 4,00 2 11 -1,67 7 6 5,00 34 33 22,99 274,812 13 29 122 909 10681
% 61

14 83 ÖMERYETKİN 7D 5 6 3,00 7 2 6,33 6 3 5,00 3 5 1,33 7 8 4,33 3 6 1,00 31 30 20,99 273,481 14 33 126 924 10793
% 61

15 382 ÜNAL ÖNCEL 7D 8 7 5,67 7 3 6,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 10 0,67 5 5 3,33 33 36 21,00 272,288 15 34 129 931 10899
% 62

16 222 MERT KÖKLÜ 7D 6 4 4,67 5 2 4,33 5 4 3,67 5 3 4,00 6 5 4,33 1 10 -2,33 28 28 18,67 264,009 16 38 143 993 11577
% 66

17 87 MUSTAFA SALMAN 7D 8 7 5,67 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 2 12 -2,00 3 4 1,67 29 37 16,68 247,507 17 46 166 1098 12932
% 74

18 119 ARDA URUN 7D 5 6 3,00 4 5 2,33 7 2 6,33 1 4 -0,33 3 8 0,33 4 7 1,67 24 32 13,33 242,503 18 50 174 1130 13335
% 76

19 91 OĞUZHAN AVCI 7D 7 4 5,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 24 47 8,33 225,279 19 62 212 1264 14815
% 84

20 66 HAZAL ÇULHA 7D 5 9 2,00 6 3 5,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 0 2 -0,67 2 1 1,67 18 30 8,00 224,426 20 65 218 1273 14890
% 85

21 86 MUHAMMET TUNCER 7D 6 9 3,00 3 7 0,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 25 50 8,33 219,495 21 68 224 1305 15285
% 87
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8C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR KARABAĞLAR İLKKURŞUN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI90 293 1518 17564

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 6,76 6 3 4,74 7 3 5,80 4 4 2,99 6 6 3,71 7 6 5,13 38 28 29,13 307,700

Okul Ortalaması 7 7 4,69 5 5 3,14 6 4 4,41 4 6 1,78 4 9 1,15 5 8 2,68 31 39 17,85 262,480

SINIF: 8C

KATILIMLAR

1 460 HALİT TAMR O 8C 9 6 7,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 19 56 0,33 217,692 1 72 229 1324 15424
% 88
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8D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR KARABAĞLAR İLKKURŞUN ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI90 293 1518 17564

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 6,76 6 3 4,74 7 3 5,80 4 4 2,99 6 6 3,71 7 6 5,13 38 28 29,13 307,700

Okul Ortalaması 7 7 4,69 5 5 3,14 6 4 4,41 4 6 1,78 4 9 1,15 5 8 2,68 31 39 17,85 262,480

SINIF: 8D

KATILIMLAR

1 405 ESRA BULUT 8D 1 14 -3,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 5 1,33 5 8 2,33 9 6 7,00 21 50 4,32 225,994 1 59 209 1256 14745
% 84
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7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

265,598 65,30
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

   -  47
ELİF ZAZA 75 31 40 4 17 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11469.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 37 141 983 11469 % 65,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 8 1 3,33 % 22

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız BcabcdDD abCCdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız ADdDBc bBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız ADCaBaCAaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız acdccdcbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız CbbbBBACbacdabC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 8 2 2,33 % 16

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız DdcD DDaa acaaC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 2 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

232,844 80,65
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

   -  61
HAMZA OKULMUŞ 75 21 29 25 11 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14165.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 53 189 1204 14165 % 80,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 4 6 3,67 % 24

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız DaB  cdbD  B C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız DB A CAaAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız acbBADaaBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 3 5 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız  d Cd  Ac 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 6 7 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız  bCCc b   a  cb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 8 5 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız  Cc c  c bBccda

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 1 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 1 1 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 3 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

293,360 52,39
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7  -  156
ZEYNEP TEKİN 75 36 28 11 26 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9201.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 21 97 785 9201 % 52,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 5 1 7,33 % 49

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız DaBAcdACDD BAdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız DBcA aABAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız CdbdADCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız  dCC  dAb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 9 3 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız dbaC  adBcd Bab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 5 2 6,33 % 42

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız CCDdcD DDaBdD a

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 1 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 1 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

212,517 90,00
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  1
ABDULAHAP  BAKIR 75 19 56 0 0 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15808.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 81 241 1359 15808 % 90,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız cABcbbDDaabCdcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız AabDcAadad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız cabccdbAcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız caddacAcab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız abdaBBcbABabaDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 1 14 0 -3,67 % 0

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız bbAcdabdcaacbad

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 3 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

207,977 91,49
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  3
ABDURAHMAN ALİ 75 22 53 0 4 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16069.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 84 247 1376 16069 % 91,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız bdadcbdCacadACb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız cBAdabdcAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız dcadADbbaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız cBadcaBADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız BDCbAbbdacbcdab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız abDAcaCbbdcBada

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 3 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

219,119 87,21
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  42
ALİCEMAL YALMAN 75 23 48 4 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15318.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 70 226 1309 15318 % 87,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız BdabAdbDcBcbbAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız AbdDcbadBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız ADbDcCbAbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız cabAbBcbda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 11 2 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız bdCcdcdd caacD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 9 2 1,00 % 7

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız DAcadcDaccDb  a

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 3 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

225,251 84,37
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  24
AYHAN BAKIM 75 27 48 0 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14819.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 63 213 1265 14819 % 84,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız BdaAAabDBBbCbdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız AbbaabBAcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız ADCaBCCAbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız aBdAcdcadb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 14 0 -3,67 % 0

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız acdccadbcdaddaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız adAcdDcdddcdaCC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 2 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

245,613 74,55
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  32
BERFİN YILDIZ 75 30 45 0 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13094.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 48 169 1107 13094 % 74,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız dbaAACbDcBadCcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız ADacBddABd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız ADbDBCCdba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız bBCcbacbaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız bbdbaacdcBDadab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız DbcaCcDdaBDbaCC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 3 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

267,768 64,26
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  35
BÜNYAMİN ÖZKUL 75 34 41 0 20 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11287.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 36 138 967 11287 % 64,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız bCBddAACacBBAbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız cBAAbbAdAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız CAbBcaCDcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız adCCAbBADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız dbCbcaacBdCAaad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız CCDdcDbDcaddcda

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 2 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

258,609 68,52
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  145
EFE TANIR 75 31 44 0 16 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12035.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 41 152 1036 12035 % 68,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız aCdbacdCaDBacCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız DcAAbdbcAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız CAbdADacBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız acdbbcdADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız BadCbdcdabdcBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız dCbAcDCbDacBDAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 2 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

212,788 89,87
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  56
FATİH ÖĞÜRTAY 75 23 52 0 5 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15785.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 78 238 1356 15785 % 89,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız baacdbdbcbaBACc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız aBbAcbAcAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız CdbBADbacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız cabbAcBAbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız BcabcCbBadbcaab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız aCaAdbabDCaBDba

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 2 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

241,599 76,39
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  53
FATIMA * HAJTEMRO 75 29 40 6 15 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13418.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 52 178 1143 13418 % 76,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız bdadccddaccBACb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız cBAADbdcAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız acaaADbDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız DBbCADcbaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 6 6 1,00 % 7

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız BabddCc aA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız CaDcdaCaDbcBaAd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 2 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

188,451 96,95
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  57
FATMA ABDULKADİR 75 17 58 0 -2 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17028.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 89 270 1449 17028 % 96,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız ccdAcbDDaaDdbcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız dDbcdcBAdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız AbCccdaAad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız cabdaBcDcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız CbdadadCbaDCabb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 0 15 0 -5,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız cbbcaacdaacdbab

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 3 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

229,329 82,34
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  159
GUFRAN AGA 75 28 47 0 12 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14463.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 56 199 1232 14463 % 82,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız BAabddDDdBbabcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız ADacBdaAcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız ADCDBbCbbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız ccdcaBAbcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız bACcddddcaadaab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız DcdbdaDaccacCCC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 3 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

219,220 87,14
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  149
HANİF RAŞİT 75 23 52 0 5 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15306.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 69 225 1306 15306 % 87,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız dcBcdaacdaabdcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız AbCadbdcdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız AcdacCdAbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız DBacbcdDab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız abCDccAbdaabcad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız abADCDcaBBDAaCd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 2 1 67
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

215,656 88,68
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  28
HÜDA ABDULKADİR 75 22 53 0 4 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15575.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 75 234 1339 15575 % 88,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız adacbbcDadbaCbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız cbdDacBABc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız cbdaBddcbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız DBacDcbaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız CbdbBadCAcbaBDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız cAdbdaaCBdcbbdd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 2 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

232,139 80,97
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  135
KEREM CARARUN 75 27 48 0 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14222.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 55 192 1209 14222 % 80,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız BbacdaDDdacbadA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız AadaBABAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız ADbDaCadbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız cBbADcdbcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız CbaDddAdAaDbdab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız DdcaCcDbaacAdaa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 2 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

252,880 71,11
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  65
MEHMETCAN S RPEN 75 25 45 5 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12490.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 43 159 1071 12490 % 71,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız BbddACaadcDCdcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız AaCadbaAcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız AaCacabcad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız DaadadAaad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız CbaadBbCbBbCBbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 6 5 2,00 % 13

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız bAAbCcDdaa     

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

216,646 88,27
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  70
MELEK HATİP 75 25 48 2 9 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15504.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 74 232 1333 15504 % 88,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız adBdacbCaDdBAbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız cadAcCABAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız CADaADdDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız  adaccBdDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 12 1 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız BD bcabdacaddab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız aCbdcbaaDaBcDca

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 2 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 3 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

225,613 84,13
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  84
MUHAMMED KANDEMİR 75 25 50 0 8 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14777.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 61 211 1259 14777 % 84,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız dbaAddbDacaCCAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız cbacBcBcdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız ADbDBCCbba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız caacDabDdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 14 0 -3,67 % 0

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız acdadabdbaaCabb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız abcDbDDaBdDbCCC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 2 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

225,955 83,97
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  90
ÖMER HALİL 75 23 52 0 5 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14748.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 60 210 1258 14748 % 83,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız adabddAbDcdBACd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız DBcdbbbaAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız dcDabadDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız bdCdAccbca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız aDCbddcddddbBbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız adbddDbDDCcdDAa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 3 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

242,460 75,95
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  140
SÜMEYYE TURABİŞİ 75 24 42 9 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13340.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 51 175 1132 13340 % 75,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 7 2 3,67 % 24

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız adabadACDb BA A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız bcdAcdb Ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız aADcAaCbcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız  BCabcabca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 9 2 1,00 % 7

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız   CabbDacdCbabC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 7 3 2,67 % 18

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız aCbAcDa bd  DAb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 1 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 1 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

214,920 89,05
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  129
YUNUSEMRE ÇALIŞKAN 75 26 48 1 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15641.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 76 235 1343 15641 % 89,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız cadbabAdcDaBAdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız aBAAadABAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız CAbdADbDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız cadacDBAca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 12 1 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız ab acbacBcdAcbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız CaDbcbacDbcabAd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 2 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

244,563 75,01
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7A  -  0
ZUKE E *LİM 75 25 50 0 8 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13174.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 49 170 1112 13174 % 75,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız bCaAcAcdcbdBACb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız bacdbdbBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız dAaaAbCacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız cBCbcbBdcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız acCCAbDddAbcBbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız abcdcbaDDbBdDbd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 2 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

204,564 92,81
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  6
AHMED NASRİ 75 20 55 0 1 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16302.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 86 253 1392 16302 % 92,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız bCdbddcabacaAbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız DdbdabccAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız CcadbaCadC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız cdaabcBbDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız BbbbdCDBadabBaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız CCabdcaccadBDca

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 3 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

207,964 91,50
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  21
ASMİN BAHTİYAR 75 16 43 16 1 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16071.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 85 248 1377 16071 % 91,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 7 3 2,67 % 18

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız B adbCaD a CadA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 7 2 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız Acba dab d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 5 3 0,33 % 3

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız bDC  bd ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 5 3 0,33 % 3

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız b dc aA dC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 10 3 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız bda  BdacBcadb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 9 2 1,00 % 7

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız D ccaaDC dabCdb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 1 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 1 1 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 2 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

232,223 80,95
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  225
EMINE MECLUBE 75 23 47 5 7 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14218.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 54 191 1208 14218 % 80,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 9 2 1,00 % 7

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız ababd bDcBDb dA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız cc DabcbdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız cDabadC ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız aBCAcBdaBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 8 1 3,33 % 22

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız a CDdBcCbcDbBab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız cAcbabDCcdbdabC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 2 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

204,317 92,91
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  195
EYÜP TABAN 75 20 55 0 1 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16318.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 87 254 1393 16318 % 92,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız DacbadbCbaBdAab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız acddcadBda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız bADabDaaBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız aaCbbDBcac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız aaCdbCbdabdbcDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız CacdbaCDabdBcAd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 2 1 67
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

168,225 98,99
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  446
FATMA BUVAFL 75 16 59 0 -3 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17386.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 90 281 1481 17386 % 98,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız caadcbdacDBccad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız DBcAcdbcAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız acDBcbdbca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız DBCabDcAbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız BaCadbacBdabcba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 0 15 0 -5,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız bdabdabcbdacacb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 3 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

208,088 91,45
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  62
HASAN ARSLAN 75 19 56 0 0 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16062.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 83 246 1375 16062 % 91,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız cAabcaDDadcdaAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız AcdDabcAcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız AbaDabacbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız adbcbBdcca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız CAbbaBdbccaCcba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız DAdaCbaddcbdddC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 3 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

247,675 73,57
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  142
MAHMUD ALAHMED 75 28 46 1 12 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12922.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 45 164 1096 12922 % 73,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 8 1 3,33 % 22

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız cbdcACb BBaCddA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız AaaDBcabdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız ADCDBbCdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız cabAcabcad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız bbdacBACAcaCacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız adAcbDbaBdbAdbC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 2 1 67
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

223,566 85,10
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  143
MARAM AHMED 75 24 48 3 8 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14947.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 66 219 1277 14947 % 85,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız adcbcdAacbdBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız DBcAadcBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız CdbdADdbdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız cBCbbacd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 11 1 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız aDabcdacBdbAcc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız abDAADbaDaccbbd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 3 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

217,147 88,07
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  64
MEHMET EMİN AKDAĞ 75 17 28 30 7 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15469.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 73 230 1331 15469 % 88,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 5 7 1,33 % 9

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız bacba A  D  A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız bBAA b  c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız   bcADC  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız aBCd  Bb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 6 7 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız ac  Abb   Cca  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 9 4 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız bC  Acba bac da

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 0 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 3 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

212,236 90,10
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  85
MUHAMMED TEMRO 75 24 51 0 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15825.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 82 242 1360 15825 % 90,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız DbdcabbacDBcAbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız bcdAbCdBAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız acDBbcaDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız cdaCbDacDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız cDabdCadBcabdab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız aCadbbCDaacdDba

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 2 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

229,153 82,52
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  138
MUSTAFA TOPALOĞLU 75 22 52 1 4 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14493.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 57 200 1235 14493 % 82,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız cadcabdaDDBaACb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız adcADacaba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız CbaBAbbDcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız acdadbacbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız aaCCdbDccAdABca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 10 1 0,67 % 4

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız  CcbAbacbadBDba

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 3 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

245,835 74,44
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  106
OKAN ÖNEL 75 25 24 26 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13075.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 47 168 1105 13075 % 74,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 5 2 6,33 % 42

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız DadAaAACDb BA c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız bBAADbA AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız CcbBADCaB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız aB dA aAbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 0 6 9 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız d db  c c   a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 1 3 11 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız  d  c  b    D  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 0 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 0 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

219,003 87,27
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  154
S H   M  ARY  B E AI 75 15 37 23 2 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15328.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 71 227 1312 15328 % 87,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 8 3 1,33 % 9

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız DCcbcbddcD cA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 3 5 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız c  d a  AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 6 4 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız a  cc  bab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız  dCadbddcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 7 4 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız  bda CbdBdCb D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 6 6 1,00 % 7

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız bab A b D  cb C

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 1 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 2 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

296,845 50,82
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  172
SİDRA CEMO 75 37 38 0 24 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8926.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 20 94 762 8926 % 50,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız BAaAACaD*BDCCdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız AcCbdAdAcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız ADbDBaCdDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız adaAbadDaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız bAbbBccCcBcaaDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız aAcDdDDadcDbbCC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 2 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

212,758 89,88
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  114
ÜMEYYE ŞAMATAN 75 21 49 5 4 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15786.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 79 239 1357 15786 % 89,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 6 1 6,00 % 40

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız BA bbCDDdBcCadA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız baCbdAcbad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız ADbDcCCcDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız bdCcadccBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 10 3 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız bcbbdcAbbB   ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 1 13 1 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız adcaaDbaadcb ad

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 1 1 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 2 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

250,513 72,25
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  163
YAĞMUR ÇULLA 75 28 42 5 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12690.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 44 161 1082 12690 % 72,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız dAddAabacabCCdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız AabDdbacad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız ADCaBbCcaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız DdCAcBAadb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 7 3 2,67 % 18

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız ad DBBcabBaaB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 8 2 2,33 % 16

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız addcacaCdBD  CC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 1 1 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 1 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

194,006 95,67
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  164
YILDIZ GÜL 75 17 57 1 -2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16803.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 88 263 1430 16803 % 95,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız BAcbddcDaacbdAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 8 1 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız Acbbdcada 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız ADdaabCbDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız bcdAcccaad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız CcacdcACbdcbacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız cdcbaDbaBcDbada

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 2 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

227,066 83,46
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  0
YUNUS ERCAN 75 23 47 5 7 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14659.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 58 205 1246 14659 % 83,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız BddddbDDdBbadAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız ADCDcAdbcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız AcacabCADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 7 2 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız acacc  Dcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 8 3 1,33 % 9

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız bcdDB  d dDdBaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız DccaCDabdacbdbC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 1 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 2 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

224,585 84,67
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  165
YUSUFEFE KAHRAMAN 75 27 48 0 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14871.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 64 216 1270 14871 % 84,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız bCdABcdbbbaaAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız DBAcDCdaAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız acDdcDCbda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız DBbacDcADc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız aDbCbdcdacCbacd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız abbddbCabbBcaAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 2 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

214,869 89,09
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7B  -  74
ZEYNEP HUSSO 75 22 51 2 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15648.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 77 236 1344 15648 % 89,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız BcdcbCDbcaDbCcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız AabcBcdcab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız ADbadCCdcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız DcCcbdAbaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 10 2 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız CddcccAbbdDbc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız cdcbaacaBcaAaCb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 2 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

274,503 60,97
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  162
ALİ TAHA KARCI 75 37 38 0 24 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10709.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 30 123 912 10709 % 60,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız aAcAACcDadbdbbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız ADCDBABABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız ADbDBCddbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız adCAbdbaBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız bAdbdBcdddabdbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız DbADCbDaadDACCd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 2 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

275,019 60,72
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  120
AVŞİN DURSUN 75 37 37 1 24 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10665.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 28 121 907 10665 % 60,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız aAcAdabDcBDCbcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız ADaDdAdAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız ADbDBCbdbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız DdCbDBccBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 13 1 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız bcaaad adBaddca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız DAcDdbDCBBDAbCC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 2 1 67
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

357,363 27,73
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  27
AYŞENUR UYGAN 75 47 20 8 40 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4870.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 7 39 423 4870 % 27,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız BAabACDDBBDCdAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız AbCDBddAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız ADCDBaCADd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız bBC aBAaB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 4 5 4,67 % 31

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız b  DB  C BabBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 4 1 8,67 % 58

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız DAADdaD BdDACdC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 1 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

365,810 25,21
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  128
ECRİN BAŞKİL 75 53 20 2 46 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4428.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 33 387 4428 % 25,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 3 1 10,00 % 67

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız DCBdabACDD BACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız DBdAcdABAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız CADBADCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız DBCCcDBADc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 7 1 4,67 % 31

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız BDabA DBcdadBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız CCDAADdDbCBdDbb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 2 1 67
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

282,765 57,08
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  97
ELİF ECRİN AYDENİZ 75 34 40 1 20 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10026.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 25 113 848 10026 % 57,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız aacAadAbDDBBAac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız cdcAbCAcAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız CAbdADaDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız cd dbDBAbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız acdbcCcdBAbABDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız aCDAAcCaDaccDcC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 3 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

259,025 68,30
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  48
EMİNENUR DENİZ 75 31 44 0 16 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11996.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 40 151 1033 11996 % 68,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız DbcAaAAaDDaaAdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız DBdADbAdAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız bAbBADbDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız ccbCdcddcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız dbabbdDBBbCdBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız adbbAcabbbddDbb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 3 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

284,820 56,04
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  49
ENES KESER 75 35 29 11 25 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9842.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 24 107 834 9842 % 56,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız cAccdCbDBBDdCAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız AbCDBcdAcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız ADbDBdCcbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız DaCbcBADBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 0 5 10 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız bd  d     a c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 5 1 7,33 % 49

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız DbAD cDCcdDACCb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 2 1 67
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

282,486 57,22
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  52
ESLEM NİDA GENÇ 75 35 38 2 22 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10050.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 26 114 851 10050 % 57,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız bbcAcdACbDBaAac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız DBcAcdABAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız CAbBADaccC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız bd CcbBADd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 7 1 4,67 % 31

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız BcdbAaDBBdCcB b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız dCDAAbdDaadcDcb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 2 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

355,783 28,29
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  124
FATMA ABDULMECİT 75 50 22 3 42 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4968.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 9 41 435 4968 % 28,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 14 1 0 13,67 % 91

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız DCBAcAACDDBBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız DBAADaABAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız dADBADCDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız DBaCcDBADc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 6 3 4,00 % 27

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız BDCb  bcccC aDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız aaDAcDdbDdcBDbC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 3 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

342,884 32,53
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  60
HAFİZENUR KIZILTEPE 75 47 27 1 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5714.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 11 50 495 5714 % 32,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız dAaAACDDBBadCdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız AbbDBAaABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız ADCDBCCAbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız bdCccBAcBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 8 6 1 6,00 % 40

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız CbdDBB CdBDCdba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız DAAbdaDCdcDbCbC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 2 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

292,860 52,65
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  121
HAMİDE TOPALOĞLU 75 39 34 2 27 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9247.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 22 98 790 9247 % 52,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız accAACbDBBadCdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız ADbcdABAcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız ADCDBbCdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız baCAbBAcBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 9 2 1,00 % 7

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız b  bBcdCAcaddDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız DAccbDDaBdDcaCC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 2 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

310,452 44,92
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  26
HASAN DİNKÇİ 75 42 33 0 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7890.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 17 76 676 7890 % 44,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız BAdAACbDaBcbCbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız ADCDBcdABb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız ADCDBCCdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız adCdbdAcBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız CAbcBaddcaadBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız DAADabDacBDAadC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 2 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

349,364 30,42
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  151
MEHMET YAĞCI 75 48 26 1 39 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5343.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 10 44 462 5343 % 30,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız BAaAACbDBBbCaAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız AcCDBAdABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız ADbDBCCdbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız DaCbcBAaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 8 6 1 6,00 % 40

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız bAbaBB dABDaBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız DAADdbbCccDbaCC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 2 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

262,545 66,70
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  448
MELİSA AKSOY 75 34 41 0 20 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11716.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 39 147 1007 11716 % 66,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız BbcAdCbDcaDbCAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız ADCacABbdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız ADCaBbCADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız DcCbbBbadC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız bdCbcccCbBbbdab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız DdcDdbDacBDcdaC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 3 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

356,029 28,16
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  144
NURHAYAT DEMİR 75 48 25 2 39 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4946.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 8 40 432 4946 % 28,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız DCBAcAACDDBdACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız DBAADbABAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız CdbBADCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız acbCdcBADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 8 5 2 6,33 % 42

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız BDCbAba B dABDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız dCDAcDCaDbccDcd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 3 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

253,565 70,82
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  109
ROLYENE HORO 75 29 33 13 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12439.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 42 157 1068 12439 % 70,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 5 2 6,33 % 42

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız aAB  CbDBdbCCcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız Aab a dA A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız ADaDBCCADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 3 5 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız    c BAc b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 12 1 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız CddbdcdbccDadc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 8 2 2,33 % 16

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız D ccCaDadcDd Cd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 0 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 1 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 3 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

274,187 61,14
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  153
RUMEYSA GÖK 75 35 39 1 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10738.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 31 124 914 10738 % 61,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 4 1 8,67 % 58

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız DCaABAdC DBBAdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız bcAADCbcAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız dAbaADCDcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız DBaCdbBAcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız BbCacdbcabdbBad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız aCDbcDaacbBdDAb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 2 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

286,205 55,37
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  94
SALİH GÜL 75 38 37 0 25 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9726.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 23 105 825 9726 % 55,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız aCBAaAACbDdBACd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız DdAADaAabd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız aADBADbDcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız bdaCcDBADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız cbabcbadBACAcbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız dCbbADCaDacaDba

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 3 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

274,026 61,20
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  157
SEMİH TALHA ŞENER 75 31 28 16 21 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10750.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 32 125 916 10750 % 61,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 5 3 5,33 % 36

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız  aBbBbACcD BAd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız bB AD bBbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız CAbaADCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız ba CbbBcDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 7 6 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız d  bAbc  dC da 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 4 4 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız dCDAAD bD B ad 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

271,159 62,64
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  183
TİMUR ŞEVİK 75 38 37 0 25 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11002.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 35 132 939 11002 % 62,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız DbBAaAACcDcBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız DBdADCABAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız CADBADCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız cBaCdbcAcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 14 0 -3,67 % 0

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız ccdbbCacdbbcabd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız aaDAcDbcaaBdcbC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 3 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

212,692 89,91
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  30
ÜMRAN  ALTUNDAĞ 75 21 54 0 3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15792.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 80 240 1358 15792 % 89,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız badcdcAacaBcAdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız cacbb*cacB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız bAacdDdDaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız aBCCdDccca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız BDCbACbddAacabb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız dbbb*cCbDaBcada

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 3 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

304,088 47,71
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  127
YUSUF ŞENLİKK 75 38 32 5 27 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8379.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 18 84 721 8379 % 47,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 3 4 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız BAaAAd D B dC A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız ADbcB BcdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız AabDBCCbDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız cBdADBAcdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız bdbDBBdbdBbdcDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız DAAcbDbdBdDAbdC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 2 1 67
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

221,263 86,22
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7C  -  122
ZEYNEP RABİA ÖNEL 75 17 35 23 5 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15144.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 67 223 1295 15144 % 86,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 5 4 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız DCBd  Adbc cA A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 5 3 0,33 % 3

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız   cAbb cAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız dcDabDba  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız  Bda   ADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 6 6 1,00 % 7

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız  aCb  ccdbC B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 1 10 4 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız aC    abaaddbda

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 0 67
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 2 0 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 3 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

316,013 42,49
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  14
ALİ  IŞIK 75 34 14 27 29 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7463.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 15 71 630 7463 % 42,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 2 4 8,33 % 56

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız DCB adAC D BA A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız  ddAc A A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız CbcBAD DB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız  B Cb BADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 4 5 4,67 % 31

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız   Cbb  BB CdBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 1 9 4,67 % 31

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız  CD Ab D  B    

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 0 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 0 67
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 0 67
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 0 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

242,503 75,92
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  119
ARDA URUN 75 24 32 19 13 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13335.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 50 174 1130 13335 % 75,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 6 4 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız B ddcb D a CCcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız A baBddABd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız ADCDBCC ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 4 5 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız   ac aA d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 8 4 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız C  bB caAcb*ca 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 7 4 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız aAcc aD  cDbdC 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 1 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

316,363 42,28
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  25
AYŞE ORAN 75 40 28 7 30 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7426.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 14 69 626 7426 % 42,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız bCBAaAACbDBaACd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız cdAA bdBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız CAbBADCaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız bBaCdDBADd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 5 3 5,33 % 36

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız a aaAaDBBAC Bb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 7 3 2,67 % 18

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız CCDAcbdbabBa   

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 1 1 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

274,812 60,81
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  36
BÜŞRA AKGÜN 75 34 33 8 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10681.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 29 122 909 10681 % 60,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 5 1 7,33 % 49

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız DbBAabACDD dACc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız DddAcbABAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız a baADCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız  cdC DBADc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 11 2 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız aaCCd adccd ccb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 6 2 5,00 % 33

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız CCDAc bDDCdc ca

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 0 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 1 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 2 1 67
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

315,428 42,77
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  58
CEYLİN BİLGİÇ 75 42 25 8 33 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7513.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 16 72 635 7513 % 42,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız DCBAccACbDBaACb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız DBdADbABAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız CADdAD DBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız acbC DBADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 7 3 2,67 % 18

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız a  adCacaAC BcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 6 3 4,00 % 27

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız CaDbAD D aa Ddb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 1 33
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 0 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 2 0 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 2 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

330,045 37,08
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  40
DURU BARAN 75 41 18 16 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6512.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 12 57 556 6512 % 37,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 3 1 10,00 % 67

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız DbBAcAACbDBBAC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız  BAA bcBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız CADBADCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 1 6 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız    Cd  AD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 5 4 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız BD    cBdcCABad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 6 3 4,00 % 27

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız bCDAc CaDb d Ab

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 0 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 1 1 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 2 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

365,643 25,25
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  45
ELİF MİYASE DEMİR 75 47 16 12 41 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4435.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 5 34 388 4435 % 25,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 14 1 0 13,67 % 91

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız BAaAACDDBBDCCAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız ADbbBcBABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız ADCDadbADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız DBCbcdAaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 1 7 6,67 % 44

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız dACDBB      B C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 4 5 4,67 % 31

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız DAcD bD a DA a 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 1 0 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 1 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

474,255 1,68
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  112
FURKAN BİÇİCİ 75 71 4 0 69 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(295.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 26 295 % 1,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 14 1 0 13,67 % 91

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız BAcAACDDBBDCCAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız ADCDBABABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız ADCDBCCADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız DBCADdADBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız dACDBBdCABDCBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 15 0 0 15,00 % 100

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız DAADCDDCBBDACCC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 3 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

224,426 84,78
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  66
HAZAL ÇULHA 75 18 30 27 8 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14890.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 65 218 1273 14890 % 84,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 9 1 2,00 % 13

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız  bBdcdcbcDBaAaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız DBdA CAaAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız CAbdbcabca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız adCaAbddDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 0 2 13 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız    a   a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 1 12 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız        D dB    

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 1 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

357,581 27,62
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  73
MERT CEMİLOĞLU 75 52 21 2 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4852.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 6 38 422 4852 % 27,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız BAcAACDDBaDCCcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız ADCDBcBABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız ADCDBCCADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız DcCd BAaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 8 1 3,33 % 22

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız bA DcBbaAabddDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız DAADabcaBcDACCa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 2 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

264,009 65,91
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  222
MERT KÖKLÜ 75 28 28 19 18 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11577.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 38 143 993 11577 % 65,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 4 5 4,67 % 31

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız B acACD ac  C A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız ADb B dA A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız ADCaBb daB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız DBC DaAcd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 5 4 4,33 % 29

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız bA a BACdBaC  b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 1 10 4 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız bcbDa bdac c b 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 0 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 0 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

219,495 87,02
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  86
MUHAMMET TUNCER 75 25 50 0 8 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15285.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 68 224 1305 15285 % 87,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız BcaAACbDdacabdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız AcCbccdcaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız ADbDBCCADd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız acadbBcbaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız CcbbadAbAdcbcad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız abccdcaaBacACdd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 2 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

247,507 73,63
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  87
MUSTAFA SALMAN 75 29 37 9 16 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12932.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 46 166 1098 12932 % 73,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız DaaAacAbDDBaACc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız aBcADCcBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız CAadADCDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız bdbCdDBbad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 12 1 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız daabcCad cdcdDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 4 8 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız CdDcbDb        

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

225,279 84,35
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  91
OĞUZHAN AVCI 75 24 47 4 8 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14815.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 62 212 1264 14815 % 84,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 4 4 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız BAabACDb    CcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız AcbDBdaAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız ADbaBCadbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız bcCAbdcbad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız bcdcaacbdcaCdbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız DdAbCacaBdbcabd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 3 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

273,481 61,45
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  83
ÖMERYETKİN 75 31 30 14 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10793.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 33 126 924 10793 % 61,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 6 4 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız  a AaAAd ccBAb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız DBAADdABc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız CdcBADbD C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız  BbaA dAbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız cDCbACbdBdaAdbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 6 6 1,00 % 7

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız aaDcbcaD  B    

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 0 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 0 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 0 67
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 0 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

321,506 40,18
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  126
ROJİN KARAAS AN 75 44 25 6 35 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7057.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 13 63 594 7057 % 40,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız BABAACDDaaDCCAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız A bbBAaABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız ADbDBCCADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız DdCAcBAcBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 8 5 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız C bDaab  acbd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız cAADCDaaBcDbddC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 1 2 33
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

303,340 48,01
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  158
TUANA KORUCU 75 40 29 6 30 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8433.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 19 85 726 8433 % 48,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız BAcAdCDDBBDCCAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız ADbbBcaA b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız ADCDBbCADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız DBC bBAbB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 10 1 0,67 % 4

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız CbaaaBcCbaadc C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 9 2 1,00 % 7

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız Ddca aDbc cbaCC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 0 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 3 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

272,288 62,05
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  382
ÜNAL ÖNCEL 75 33 36 6 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10899.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 34 129 931 10899 % 62,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız abBAaAACbDcaACb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız DBcADaABAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız CAbdADCDBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız caCbdbdbDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 10 1 0,67 % 4

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız cDbadCbdc bdaDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 5 5 3,33 % 22

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız aCcA D  caB D b

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

368,165 24,49
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  116
YİĞİT ÇAKMAK 75 53 20 2 46 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4301.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 29 369 4301 % 24,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız BAaAACDDBBDbCAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız ADCDBcdABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız ADbDBCCADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız DBCdDcAaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 8 1 3,33 % 22

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız CddDBB abBaCdcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 4 1 8,67 % 58

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız DAADdDDdcdDACC 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 2 1 67
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

279,990 58,42
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  168
YÜKSEL ÖZGÜN 75 37 33 5 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10261.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 27 115 865 10261 % 58,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 8 1 3,33 % 22

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız B aAdCbDaabCdcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız ADCDccdAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız ADCDBCCAbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız DaCAcdAadC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 8 4 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız Cdabc  bABc ab 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız DbcDacDCaBDACbd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 1 0 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 2 1 67
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

407,420 14,55
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

7D  -  166
YUSUF ERKAN 75 60 13 2 55 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2556.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 10 204 2556 % 14,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız DbBAaAACDDBBACb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız DBdADCABAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız CADBADCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız DBdCADBADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 9 4 2 7,67 % 51

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız BDCbA cBc CdBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız CCDAADdDDbBcDAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 2 1 67
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

217,692 87,82
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

8C  -  460
HALİT TAMR O 75 19 56 0 0 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15424.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 72 229 1324 15424 % 87,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A BABAACDDBBDCCAA

Cevaplarınız BABcAbacBBDaCAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADCDBABABA

Cevaplarınız cadcacacBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ADCDBCCADB

Cevaplarınız ADbacadbac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı A DBCADBADBC

Cevaplarınız bdbdbacacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CACDBBACABDCBDC

Cevaplarınız CdbacadCbdbadbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A DAADCDDCBBDACCC

Cevaplarınız bcAcdbcacaDbCaC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 0 3 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF İŞLEYEN ZEKA  2.DENEME SINAVI

225,994 83,95
%

İZMİR / KARABAĞLAR
İLKKURŞUN ORTAOKULU

8D  -  405
ESRA BULUT 75 21 50 4 4 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14745.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 59 209 1256 14745 % 83,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 90 293 1518 17564

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 1 14 0 -3,67 % 0

Cevap Anahtarı B DCBABAACDDBBACA

Cevaplarınız cbabdcbabbadcCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBAADCABAB

Cevaplarınız Ddbcaacadd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CADBADCDBC

Cevaplarınız adDadadcBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B DBCCADBADB

Cevaplarınız Dd abDBda 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 8 2 2,33 % 16

Cevap Anahtarı B BDCCACDBBACABDC

Cevaplarınız BbCa CaddAabBb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B CCDAADCDDCBBDAC

Cevaplarınız bCDcAaCbbCcBDAC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 3 2 0 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 3 2 1 67
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
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